
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

KATILIMLAR

1 274 MELİKE KANAT 8A 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 0 8,00 15 4 13,67 68 8 65,33 365,667 1 1 1 1 1927

2 290 NACİYE KARAÇALI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 2 3,33 16 4 14,67 62 14 57,33 322,713 2 2 2 2 3501

3 292 NESLİHAN ELAGÖZ8C 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 12 5 10,33 59 15 54,00 311,940 1 3 3 3 4010

4 297 NURSELİN ÇAKAR 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 4 4 2,67 13 5 11,33 58 16 52,67 295,913 1 4 4 4 4756

5 223 İDRİS YAVUZ 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 6 3 5,00 15 4 13,67 54 19 47,67 295,077 2 5 5 5 4787

6 279 MUSTAFA BOZASLAN8C 11 6 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 6 1 5,67 13 5 11,33 51 17 45,33 279,753 2 6 6 6 5596

7 713 DENİZ ÖZDEMİR 8C 13 6 11,00 4 5 2,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 13 7 10,67 51 31 40,67 265,470 3 7 7 7 6379

8 104 FATMANUR KURT 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 9 2,00 9 6 7,00 50 28 40,67 253,620 4 8 8 8 7022

9 920 ESMA KESER 8C 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 50 40 36,67 253,293 5 9 9 9 7043

10 177 RANA ALAMMURİ 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 7 3,67 10 10 6,67 52 31 41,67 248,883 3 10 10 10 7299

11 575 GÜLLÜ PAMUK 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 6 0,00 11 9 8,00 51 26 42,33 247,037 3 11 11 11 7403

12 97 MUHAMMET ÖZTÜRK8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 6 0,00 9 9 6,00 50 26 41,33 244,620 6 12 12 12 7532

13 220 İBRAHİM H ÇİÇEK 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 1 1 0,67 11 9 8,00 48 24 40,00 240,140 4 13 13 13 7796

14 326 EFE ULUKUŞ 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 3 4,00 8 11 4,33 47 28 37,67 231,750 5 14 14 14 8257

15 87 MEHMETALİ UÇAN 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 4 5 2,33 7 6 5,00 42 22 34,67 226,860 7 15 15 15 8524

16 302 RABİA AKAR 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 11 1,33 12 6 10,00 45 38 32,33 226,430 6 16 16 16 8549

17 13 İBRAHİM H İNCE 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 2 2,33 3 6 1,00 11 8 8,33 43 30 33,00 225,517 8 17 17 17 8598

18 111 FİRDEVS KILIÇ 8A 16 4 14,67 4 4 2,67 9 1 8,67 5 3 4,00 1 4 -0,33 8 10 4,67 43 26 34,33 225,123 4 18 18 18 8614

19 8 ZAHİDE ÖZDEMİR 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 8 1 7,67 5 3 4,00 4 4 2,67 9 7 6,67 41 27 32,00 219,620 5 19 19 19 8916

20 106 SAFİYE YILMAZ 8A 13 7 10,67 4 5 2,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 1 1 0,67 10 10 6,67 39 27 30,00 215,410 6 20 20 20 9157

21 142 GÜL MELİKE AKBULUT8A 6 6 4,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 4 2,67 3 6 1,00 12 5 10,33 39 26 30,33 211,567 7 21 21 21 9340

22 276 SONGÜL YALÇIN 8A 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 6 3 5,00 1 1 0,67 10 9 7,00 40 29 30,33 207,477 8 22 22 22 9586

23 307 SEMA NUR ÖZER 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 10 10 6,67 44 35 32,33 204,723 9 23 23 23 9727

24 203 GAMZE KARTAL 8A 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 7 9 4,00 36 35 24,33 197,903 10 24 24 24 10091

25 91 EMİNENUR SEZER 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 12 -2,00 7 13 2,67 46 38 33,33 196,193 7 25 25 25 10189

26 545 HAVVA YILDIRIM 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 0 9,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 6 10 2,67 39 33 28,00 195,063 9 26 26 26 10244

27 496 BERAT BAKIR 8A 11 4 9,67 8 2 7,33 9 0 9,00 2 7 -0,33 0 2 -0,67 7 9 4,00 37 24 29,00 193,973 11 27 27 27 10310

28 533 SONGÜL BAYRAK 8C 14 5 12,33 4 4 2,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 11 2,33 37 41 23,33 184,500 10 28 28 28 10834

29 49 GÜLİZAR İKİER 8B 5 11 1,33 8 2 7,33 7 1 6,67 4 1 3,67 2 6 0,00 9 5 7,33 35 26 26,33 180,037 8 29 29 29 11093

30 90 EMİNE ELAGÖZ 8C 11 7 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 3 2 2,33 2 9 -1,00 6 8 3,33 35 31 24,67 179,893 11 30 30 30 11099

31 200 HAYRİYE TAŞKIRAN8C 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 40 46 24,67 177,547 12 31 31 31 11249

32 335 SAMİ GİYENNNNNN8B 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 0 0,00 1 2 0,33 10 10 6,67 28 35 16,33 177,363 9 32 32 32 11259

33 532 ÖZGENUR AKKOYUNLU8A 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 3 17 -2,67 36 51 19,00 170,323 12 33 33 33 11633

34 215 IRMAK AYDIN 8B 9 7 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 0 2 -0,67 7 9 4,00 31 30 21,00 169,950 10 34 34 34 11660

35 229 RAMAZAN KESKİN 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 11 3,33 36 49 19,67 161,263 13 35 35 35 12088

36 201 HEMRA ASLAN 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 0 6 -2,00 8 12 4,00 35 41 21,33 160,767 11 36 36 36 12115

37 0 CEMİLE ÖZER 8C 8 10 4,67 3 6 1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 14 -0,67 10 10 6,67 30 54 12,00 157,700 13 37 37 37 12254

38 89 MEHMET CAN ASLAN8B 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 6 12 2,00 8 11 4,33 26 57 7,00 144,597 12 38 38 38 12928

39 1000 İZZET KARABACAK8A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 141,453 14 39 39 39 13111

40 566 BEYZA ECE AYDIN 8C 9 10 5,67 2 6 0,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 14 -0,67 4 11 0,33 29 48 13,00 139,403 14 40 40 40 13239

41 278 SEYİT FIRAT 8B 4 6 2,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 4 -1,33 3 6 1,00 5 11 1,33 23 32 12,33 137,277 13 41 41 41 13338

42 277 MÜSLÜM ERBİL 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 31 59 11,33 136,840 14 42 42 42 13363

43 100 FATMA TAŞ 8A 9 10 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 60 9,00 127,383 15 43 43 43 13823

44 318 ŞABAN ASLAN 8A 4 13 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 7 2,67 6 12 2,00 22 55 3,67 126,250 16 44 44 44 13879

45 257 MEHMET CAN 8B 4 15 -1,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 13 1,67 21 37 8,67 118,060 15 45 45 45 14259

46 265 MEHMET ELAG Z 8B 6 13 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 61 7,67 117,023 16 46 46 46 14304

47 161 ABDULLAH TEKİN 8B 6 10 2,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 2 0 2,00 0 2 -0,67 2 7 -0,33 17 30 7,00 116,837 17 47 47 47 14310

48 284 MUSTAFA KESKİN 8A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 115,707 17 48 48 48 14362
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

KATILIMLAR

49 152 HAMİDE GÖĞÜŞ 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 14 -0,67 4 16 -1,33 28 60 8,00 114,593 18 49 49 49 14409

50 30 ALİKEMAL SUTOPRAK8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 113,853 18 50 50 50 14435

51 247 LEYLA OYMAK 8C 7 12 3,00 3 6 1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 26 62 5,33 108,943 15 51 51 51 14623

52 75 CEYLAN ÇEVİK 8B 7 8 4,33 3 4 1,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 1 8 -1,67 3 14 -1,67 18 43 3,67 105,747 19 52 52 52 14729

53 497 MUSTAFA KARAMAN8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00 100,440 19 53 53 53 14908

54 193 ALİ ORHAN 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 24 66 2,00 99,867 20 54 54 54 14926

55 65 BOZAN BİÇİMCİ 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 98,547 21 55 55 55 14980

56 224 İSLİMK KANA     T 8B 5 13 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 96,177 20 56 56 56 15053

57 521 ÖZCAN  H ŞAHİN 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 3 17 -2,67 23 57 4,00 92,013 21 57 57 57 15168

58 263 DOĞAN ÖZTÜRK 8B 4 15 -1,00 1 8 -1,67 5 4 3,67 0 0 0,00 0 0 0,00 3 15 -2,00 13 42 -1,00 86,923 22 58 58 58 15300

59 315 SERİN ÇİFÇİ 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 19 -5,33 7 13 2,67 24 66 2,00 84,187 16 59 59 59 15363

60 329 YUSUF BİLGEN 8A 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 83,107 22 60 60 60 15384

61 254 İ   A F K SEM  Ö Z N8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 34 4,67 0,000

62 5 A K A  İ F SMZÖ  E  N8A 5 15 0,00 5 15 0,00 10 30 0,00 0,000

63 184 HN *İE Ç Ü*L 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 12 38 -0,67 0,000

64 0 E  T*N  * LGÜ 8 4 16 -1,33 4 16 -1,33 8 32 -2,67 0,000



8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 0 E  T*N  * LGÜ 8 4 16 -1,33 4 16 -1,33 8 32 -2,67 0,000



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 274 MELİKE KANAT 8A 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 0 8,00 15 4 13,67 68 8 65,33 365,667 1 1 1 1 1927

2 290 NACİYE KARAÇALI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 2 3,33 16 4 14,67 62 14 57,33 322,713 2 2 2 2 3501

3 177 RANA ALAMMURİ 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 7 3,67 10 10 6,67 52 31 41,67 248,883 3 10 10 10 7299

4 111 FİRDEVS KILIÇ 8A 16 4 14,67 4 4 2,67 9 1 8,67 5 3 4,00 1 4 -0,33 8 10 4,67 43 26 34,33 225,123 4 18 18 18 8614

5 8 ZAHİDE ÖZDEMİR 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 8 1 7,67 5 3 4,00 4 4 2,67 9 7 6,67 41 27 32,00 219,620 5 19 19 19 8916

6 106 SAFİYE YILMAZ 8A 13 7 10,67 4 5 2,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 1 1 0,67 10 10 6,67 39 27 30,00 215,410 6 20 20 20 9157

7 142 GÜL MELİKE AKBULUT8A 6 6 4,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 4 2,67 3 6 1,00 12 5 10,33 39 26 30,33 211,567 7 21 21 21 9340

8 276 SONGÜL YALÇIN 8A 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 6 3 5,00 1 1 0,67 10 9 7,00 40 29 30,33 207,477 8 22 22 22 9586

9 307 SEMA NUR ÖZER 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 10 10 6,67 44 35 32,33 204,723 9 23 23 23 9727

10 203 GAMZE KARTAL 8A 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 7 9 4,00 36 35 24,33 197,903 10 24 24 24 10091

11 496 BERAT BAKIR 8A 11 4 9,67 8 2 7,33 9 0 9,00 2 7 -0,33 0 2 -0,67 7 9 4,00 37 24 29,00 193,973 11 27 27 27 10310

12 532 ÖZGENUR AKKOYUNLU8A 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 3 17 -2,67 36 51 19,00 170,323 12 33 33 33 11633

13 229 RAMAZAN KESKİN 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 11 3,33 36 49 19,67 161,263 13 35 35 35 12088

14 1000 İZZET KARABACAK8A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 141,453 14 39 39 39 13111

15 100 FATMA TAŞ 8A 9 10 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 60 9,00 127,383 15 43 43 43 13823

16 318 ŞABAN ASLAN 8A 4 13 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 7 2,67 6 12 2,00 22 55 3,67 126,250 16 44 44 44 13879

17 284 MUSTAFA KESKİN 8A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 115,707 17 48 48 48 14362

18 152 HAMİDE GÖĞÜŞ 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 14 -0,67 4 16 -1,33 28 60 8,00 114,593 18 49 49 49 14409

19 497 MUSTAFA KARAMAN8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00 100,440 19 53 53 53 14908

20 193 ALİ ORHAN 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 24 66 2,00 99,867 20 54 54 54 14926

21 65 BOZAN BİÇİMCİ 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 98,547 21 55 55 55 14980

22 329 YUSUF BİLGEN 8A 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 83,107 22 60 60 60 15384

23 254 İ   A F K SEM  Ö Z N8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 34 4,67 0,000

24 5 A K A  İ F SMZÖ  E  N8A 5 15 0,00 5 15 0,00 10 30 0,00 0,000



8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 297 NURSELİN ÇAKAR 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 4 4 2,67 13 5 11,33 58 16 52,67 295,913 1 4 4 4 4756

2 223 İDRİS YAVUZ 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 6 3 5,00 15 4 13,67 54 19 47,67 295,077 2 5 5 5 4787

3 575 GÜLLÜ PAMUK 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 6 0,00 11 9 8,00 51 26 42,33 247,037 3 11 11 11 7403

4 220 İBRAHİM H ÇİÇEK 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 1 1 0,67 11 9 8,00 48 24 40,00 240,140 4 13 13 13 7796

5 326 EFE ULUKUŞ 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 3 4,00 8 11 4,33 47 28 37,67 231,750 5 14 14 14 8257

6 302 RABİA AKAR 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 11 1,33 12 6 10,00 45 38 32,33 226,430 6 16 16 16 8549

7 91 EMİNENUR SEZER 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 12 -2,00 7 13 2,67 46 38 33,33 196,193 7 25 25 25 10189

8 49 GÜLİZAR İKİER 8B 5 11 1,33 8 2 7,33 7 1 6,67 4 1 3,67 2 6 0,00 9 5 7,33 35 26 26,33 180,037 8 29 29 29 11093

9 335 SAMİ GİYENNNNNN8B 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 0 0,00 1 2 0,33 10 10 6,67 28 35 16,33 177,363 9 32 32 32 11259

10 215 IRMAK AYDIN 8B 9 7 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 0 2 -0,67 7 9 4,00 31 30 21,00 169,950 10 34 34 34 11660

11 201 HEMRA ASLAN 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 0 6 -2,00 8 12 4,00 35 41 21,33 160,767 11 36 36 36 12115

12 89 MEHMET CAN ASLAN8B 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 6 12 2,00 8 11 4,33 26 57 7,00 144,597 12 38 38 38 12928

13 278 SEYİT FIRAT 8B 4 6 2,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 4 -1,33 3 6 1,00 5 11 1,33 23 32 12,33 137,277 13 41 41 41 13338

14 277 MÜSLÜM ERBİL 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 31 59 11,33 136,840 14 42 42 42 13363

15 257 MEHMET CAN 8B 4 15 -1,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 13 1,67 21 37 8,67 118,060 15 45 45 45 14259

16 265 MEHMET ELAG Z 8B 6 13 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 61 7,67 117,023 16 46 46 46 14304

17 161 ABDULLAH TEKİN 8B 6 10 2,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 2 0 2,00 0 2 -0,67 2 7 -0,33 17 30 7,00 116,837 17 47 47 47 14310

18 30 ALİKEMAL SUTOPRAK8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 113,853 18 50 50 50 14435

19 75 CEYLAN ÇEVİK 8B 7 8 4,33 3 4 1,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 1 8 -1,67 3 14 -1,67 18 43 3,67 105,747 19 52 52 52 14729

20 224 İSLİMK KANA     T 8B 5 13 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 96,177 20 56 56 56 15053

21 521 ÖZCAN  H ŞAHİN 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 3 17 -2,67 23 57 4,00 92,013 21 57 57 57 15168

22 263 DOĞAN ÖZTÜRK 8B 4 15 -1,00 1 8 -1,67 5 4 3,67 0 0 0,00 0 0 0,00 3 15 -2,00 13 42 -1,00 86,923 22 58 58 58 15300

23 184 HN *İE Ç Ü*L 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 12 38 -0,67 0,000



8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 8.SINIF 64 64 64 16530

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 6 4 4,53 7 2 6,74 5 4 3,70 6 8 3,49 10 8 7,57 45 31 35,03 243,986

Okul Ortalaması 10 9 6,65 5 5 3,19 7 3 5,76 4 5 1,86 4 9 0,59 8 11 4,16 35 40 21,41 182,105

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 292 NESLİHAN ELAGÖZ8C 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 12 5 10,33 59 15 54,00 311,940 1 3 3 3 4010

2 279 MUSTAFA BOZASLAN8C 11 6 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 6 1 5,67 13 5 11,33 51 17 45,33 279,753 2 6 6 6 5596

3 713 DENİZ ÖZDEMİR 8C 13 6 11,00 4 5 2,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 13 7 10,67 51 31 40,67 265,470 3 7 7 7 6379

4 104 FATMANUR KURT 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 9 2,00 9 6 7,00 50 28 40,67 253,620 4 8 8 8 7022

5 920 ESMA KESER 8C 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 50 40 36,67 253,293 5 9 9 9 7043

6 97 MUHAMMET ÖZTÜRK8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 6 0,00 9 9 6,00 50 26 41,33 244,620 6 12 12 12 7532

7 87 MEHMETALİ UÇAN 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 4 5 2,33 7 6 5,00 42 22 34,67 226,860 7 15 15 15 8524

8 13 İBRAHİM H İNCE 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 2 2,33 3 6 1,00 11 8 8,33 43 30 33,00 225,517 8 17 17 17 8598

9 545 HAVVA YILDIRIM 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 0 9,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 6 10 2,67 39 33 28,00 195,063 9 26 26 26 10244

10 533 SONGÜL BAYRAK 8C 14 5 12,33 4 4 2,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 11 2,33 37 41 23,33 184,500 10 28 28 28 10834

11 90 EMİNE ELAGÖZ 8C 11 7 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 3 2 2,33 2 9 -1,00 6 8 3,33 35 31 24,67 179,893 11 30 30 30 11099

12 200 HAYRİYE TAŞKIRAN8C 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 40 46 24,67 177,547 12 31 31 31 11249

13 0 CEMİLE ÖZER 8C 8 10 4,67 3 6 1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 14 -0,67 10 10 6,67 30 54 12,00 157,700 13 37 37 37 12254

14 566 BEYZA ECE AYDIN 8C 9 10 5,67 2 6 0,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 14 -0,67 4 11 0,33 29 48 13,00 139,403 14 40 40 40 13239

15 247 LEYLA OYMAK 8C 7 12 3,00 3 6 1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 26 62 5,33 108,943 15 51 51 51 14623

16 315 SERİN ÇİFÇİ 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 19 -5,33 7 13 2,67 24 66 2,00 84,187 16 59 59 59 15363
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