
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

KATILIMLAR

1 441 NEVA KURT 7B 19 1 18,67 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 10 0 10,00 86 4 84,67 481,200 1 1 1 1 59

2 438 MÜSLÜM KUTL U 7E 14 6 12,00 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 8 2 7,33 68 21 61,00 352,890 1 2 2 2 2767

3 131 ABDULLAH KILIÇ 7D 15 5 13,33 8 6 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 17 3 16,00 10 0 10,00 66 18 60,00 342,967 1 3 3 3 3110

4 291 HAMZA BOZASLAN7E 11 9 8,00 16 4 14,67 7 3 6,00 5 5 3,33 16 4 14,67 5 5 3,33 60 30 50,00 342,053 2 4 4 4 3151

5 57 ELİF ULUKUŞ 7A 17 2 16,33 10 2 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 12 6 10,00 7 3 6,00 60 19 53,67 332,790 1 5 5 5 3487

6 938 ALİ KORKMAZ 7E 12 8 9,33 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 61 29 51,33 323,480 3 6 6 6 3845

7 21 ÖZGENAZ UÇAN 7A 12 8 9,33 12 6 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 7 10,67 9 1 8,67 64 24 56,00 321,140 2 7 7 7 3939

8 852 FATMAGÜL KALENDER7A 13 7 10,67 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 7 8,67 9 1 8,67 61 27 52,00 320,287 3 8 8 8 3980

9 60 FURKAN ÜMÜT 7C 13 7 10,67 10 7 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 6 12,00 7 3 6,00 60 27 51,00 309,683 1 9 9 9 4419

10 457 SELVİ DOĞAN 7B 15 5 13,33 8 8 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 15 5 13,33 8 2 7,33 57 29 47,33 305,933 2 10 10 10 4580

11 467 SUDEGÜL TÜRKMEN7C 14 6 12,00 10 5 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 10 4 8,67 8 2 7,33 57 21 50,00 302,770 2 11 11 11 4702

12 392 GÜLİZAP YILDIRIM 7C 16 4 14,67 11 6 9,00 0 10 -3,33 9 1 8,67 10 6 8,00 7 3 6,00 53 30 43,00 299,990 3 12 12 12 4825

13 360 DİDEM ASLAN 7E 9 11 5,33 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 12 8 9,33 7 3 6,00 54 36 42,00 293,453 4 13 13 13 5140

14 569 MELEK İKİER 7D 12 6 10,00 6 7 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 14 5 12,33 9 1 8,67 55 25 46,67 282,747 2 14 14 14 5627

15 210 FATMAZEHRA KAR BACAK7D 12 8 9,33 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 54 36 42,00 281,533 3 15 15 15 5685

16 472 SÜMEYYE GÜNGÖRMEZ7C 12 7 9,67 8 9 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 7 10,67 7 2 6,33 55 30 45,00 277,817 4 16 16 16 5877

17 345 SERHAT KUTLU 7E 11 9 8,00 13 6 11,00 4 6 2,00 6 4 4,67 9 11 5,33 9 1 8,67 52 37 39,67 272,490 5 17 17 17 6132

18 94 MUHAMMED ASLAN7D 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 10 0 10,00 53 21 46,00 270,473 4 18 18 18 6222

19 442 NİMET ĞÜL SOYAL 7C 16 4 14,67 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 11 4,33 5 3 4,00 49 33 38,00 259,327 5 19 19 19 6760

20 666 BEKİR YILDIRIM 7D 11 8 8,33 4 6 2,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 5 10,33 8 2 7,33 53 22 45,67 259,287 5 20 20 20 6761

21 381 FERİDE KAYA  12 8 9,33 6 13 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 14 5 12,33 4 6 2,00 51 37 38,67 254,440 1 21 21 21 7016

22 121 MUSTAFA ASLAN 7D 14 6 12,00 7 9 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 5 5 3,33 51 33 40,00 252,567 6 22 22 22 7101

23 420 MER EM ERDOĞAN7C 15 5 13,33 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 9 2,00 8 2 7,33 51 33 40,00 249,287 6 23 23 23 7283

24 720 ZOZAN KAYAN 7B 14 6 12,00 4 6 2,00 7 1 6,67 9 0 9,00 7 6 5,00 8 2 7,33 49 21 42,00 244,163 3 24 24 24 7545

25 3750 FATMA DURMAZ 7A 12 8 9,33 6 13 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 13 7 10,67 5 5 3,33 49 40 35,67 242,997 4 25 25 25 7614

26 281 EMİNE ASLAN 7E 10 10 6,67 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 11 9 8,00 8 2 7,33 49 41 35,33 242,613 6 26 26 26 7637

27 495 ESMA NUR TEKIN 7C 15 5 13,33 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 5 5 3,33 49 41 35,33 242,240 7 27 27 27 7655

28 0 ELİFNAZ KARAKEÇİLİ7C 16 4 14,67 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 46 44 31,33 239,413 8 28 28 28 7793

29 951 İ HALİL KANAT 7B 8 10 4,67 7 8 4,33 5 4 3,67 9 1 8,67 11 8 8,33 9 1 8,67 49 32 38,33 238,787 4 29 29 29 7827

30 0 AYTEN KILIÇ 7A 12 8 9,33 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 47 43 32,67 238,467 5 30 30 30 7842

31 484 UĞUR GÜIEÇ 7E 9 11 5,33 14 6 12,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 5 3,33 41 49 24,67 229,720 7 31 31 31 8321

32 352 AHMET DİRİER 7C 8 7 5,67 7 6 5,00 4 5 2,33 6 4 4,67 10 9 7,00 8 2 7,33 43 33 32,00 228,383 9 32 32 32 8386

33 211 SAFANUR YAVUZ 7E 13 7 10,67 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 47 43 32,67 224,413 8 33 33 33 8629

34 712 BÜŞRA OK 7A 12 8 9,33 5 14 0,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 9 8,00 6 4 4,67 48 41 34,33 224,223 6 34 34 34 8646

35 411 MEHMETEMİN BAYAR7E 6 10 2,67 4 4 2,67 5 3 4,00 7 2 6,33 13 4 11,67 5 2 4,33 40 25 31,67 223,660 9 35 35 35 8682

36 1152 HAKİYA SATTUF 7C 12 8 9,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 11 8 8,33 3 7 0,67 40 49 23,67 223,470 10 36 36 36 8689

37 964 ZELİHA KARAYÜREK7C 10 10 6,67 8 9 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 6 5,00 7 3 6,00 44 36 32,00 223,280 11 37 37 37 8702

38 114 LEYLA TÜRKMEN 7E 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 9 8,00 7 3 6,00 47 43 32,67 218,227 10 38 38 38 8989

39 1148 MERYEM ELMUHAMMED7A 10 10 6,67 8 12 4,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 11 5,33 8 2 7,33 45 45 30,00 216,467 7 39 39 39 9092

40 119 MELİKENUR KILIÇPARLA7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 13 7 10,67 5 5 3,33 46 44 31,33 212,453 8 40 40 40 9322

41 837 NİSA NUR BAKIR 7A 12 8 9,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 13 7 10,67 7 3 6,00 46 44 31,33 209,200 9 41 41 41 9504

42 282 FATMA AYDOĞAN 7E 10 10 6,67 6 14 1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 6 4 4,67 45 45 30,00 202,813 11 42 42 42 9859

43 99 KAHRAMAN SOYDAN7B 12 8 9,33 6 11 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 11 2,33 4 6 2,00 43 41 29,33 202,600 5 43 43 43 9869

44 225 ELİF KİRAZ 7A 13 7 10,67 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 7 3 6,00 44 46 28,67 202,413 10 44 44 44 9882

45 439 NAZLICAN KANAT 7B 8 12 4,00 5 13 0,67 6 4 4,67 8 1 7,67 10 10 6,67 8 2 7,33 45 42 31,00 199,007 6 45 45 45 10067

46 1155 AHMET KADDUR 7D 9 11 5,33 5 8 2,33 7 2 6,33 4 5 2,33 6 6 4,00 8 2 7,33 39 34 27,67 194,917 7 46 46 46 10309

47 414 MEHMETSAİT TÜRKMEN7E 10 10 6,67 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 4 4,67 42 48 26,00 194,440 12 47 47 47 10339

48 264 YETER YILMAZ 7C 12 7 9,67 2 9 -1,00 7 2 6,33 5 5 3,33 5 2 4,33 6 4 4,67 37 29 27,33 192,563 12 48 48 48 10442
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Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

KATILIMLAR

49 136 SERKAN KIRMIZI 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 16 4 14,67 4 6 2,00 40 50 23,33 189,453 11 49 49 49 10642

50 601 MUHAMMED DOĞAN7D 6 5 4,33 4 6 2,00 6 3 5,00 5 3 4,00 8 7 5,67 3 3 2,00 32 27 23,00 186,453 8 50 50 50 10809

51 400 HİDAYET KILIÇ 7A 4 16 -1,33 6 14 1,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 8 9,33 4 6 2,00 42 48 26,00 184,320 12 51 51 51 10928

52 361 DİLARA KANAT 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 7 3 6,00 39 51 22,00 181,093 13 52 52 52 11137

53 939 MUHAMED ALHARON7E 2 18 -4,00 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 8 2 7,33 36 54 18,00 180,533 13 53 53 53 11178

54 444 NİSA NUR KARAÇALI7D 10 5 8,33 1 3 0,00 6 2 5,33 3 3 2,00 6 9 3,00 5 2 4,33 31 24 23,00 180,210 9 54 54 54 11195

55 71 GİZEM GÜL ASLAN 7A 6 12 2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 35 53 17,33 178,153 14 55 55 55 11322

56 475 ŞENAY KAYA 7C 11 7 8,67 4 11 0,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 7 3 6,00 37 37 24,67 173,620 13 56 56 56 11612

57 358 BÜŞRANUR ÇERİ 7B 10 9 7,00 4 12 0,00 4 5 2,33 4 6 2,00 7 9 4,00 4 4 2,67 33 45 18,00 170,517 7 57 57 57 11795

58 344 ROJİN GÜMÜŞ 7B 7 10 3,67 5 11 1,33 7 2 6,33 4 5 2,33 8 12 4,00 4 4 2,67 35 44 20,33 170,070 8 58 58 58 11827

59 32 CELAL ALTUN 7B 7 12 3,00 7 7 4,67 3 4 1,67 4 4 2,67 6 12 2,00 4 6 2,00 31 45 16,00 168,737 9 59 59 59 11904

60 504 YUSUF BOZKURT 7D 7 13 2,67 1 4 -0,33 6 2 5,33 7 2 6,33 7 8 4,33 7 3 6,00 35 32 24,33 168,567 10 60 60 60 11919

61 541 ESRA GÜL 7E 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 10 10 6,67 7 3 6,00 36 53 18,33 168,320 14 61 61 61 11925

62 174 RABİANUR ELAGÖZ7A 5 15 0,00 3 12 -1,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 10 6,67 5 5 3,33 40 45 25,00 165,610 15 62 62 62 12106

63 982 RAMAZAN DEMİR 7A 6 14 1,33 8 12 4,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 1 9 -2,00 32 58 12,67 165,173 16 63 63 63 12135

64 350 ABUZER ELÇİ 7E 8 12 4,00 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 30 60 10,00 159,693 15 64 64 64 12471

65 293 HAMZA KESKİN 7E 9 11 5,33 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 14 1,33 4 6 2,00 35 55 16,67 158,973 16 65 65 65 12516

66 366 DÖNE YAPAR  8 10 4,67 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 5 3,33 33 55 14,67 154,993 2 66 66 66 12786

67 1149 RAME VEHİBE 7B 9 11 5,33 4 15 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 4 6 2,00 29 60 9,00 154,583 10 67 67 67 12812

68 617 ABDULBAKİ DOĞAN7B 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 2 8 -0,67 29 61 8,67 152,080 11 68 68 68 12971

69 222 AYNUR AÇIKGÖZOĞL7B 8 12 4,00 3 15 -2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 4 5 2,33 37 50 20,33 149,743 12 69 69 69 13113

70 378 FATMA KASKA 7D 7 12 3,00 4 11 0,33 2 6 0,00 3 4 1,67 6 8 3,33 6 3 5,00 28 44 13,33 149,417 11 70 70 70 13128

71 1158 SENİMAR BU*TANİ 7D 13 7 10,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 29 61 8,67 147,787 12 71 71 71 13231

72 752 TUBA ÇİÇEK 7D 10 10 6,67 3 13 -1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 10 -1,33 8 2 7,33 34 44 19,33 146,320 13 72 72 72 13322

73 430 MUSTAFA TAŞ 7A 9 11 5,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 33 57 14,00 146,213 17 73 73 73 13332

74 1154 HUDE ELSÜLEYMAN7C 7 13 2,67 7 10 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 12 1,00 2 6 0,00 27 55 8,67 145,447 14 74 74 74 13378

75 407 MAHMUT GÜLEÇ 7E 5 15 0,00 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 2 7,33 34 56 15,33 141,053 17 75 75 75 13641

76 506 ZAHİDE BİRİNCİ 7E 3 17 -2,67 4 15 -1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 12 8 9,33 2 8 -0,67 30 58 10,67 140,777 18 76 76 76 13657

77 398 HAZAL KIRMI * 7C 4 15 -1,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 27 62 6,33 138,157 15 77 77 77 13810

78 385 GAMZE GÜL KURT 7C 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 1 9 -2,00 26 64 4,67 135,227 16 78 78 78 13983

79 424 M ENES KURT 7A 6 14 1,33 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 132,960 18 79 79 79 14134

80 371 EMİNE YÜCEL 7D 6 8 3,33 2 11 -1,67 2 8 -0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 5 4 3,67 26 44 11,33 130,577 14 80 80 80 14276

81 88 ADİLE ÇİFTÇİ 7D 6 11 2,33 4 11 0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 5 9 2,00 3 6 1,00 23 48 7,00 129,490 15 81 81 81 14347

82 268 AZİZ HASAN KIL ÇPARLA7D 7 11 3,33 4 10 0,67 0 10 -3,33 6 2 5,33 3 8 0,33 3 6 1,00 23 47 7,33 128,860 16 82 82 82 14389

83 449 SALİH ASLAN 7C 8 6 6,00 5 15 0,00 4 3 3,00 1 3 0,00 0 6 -2,00 3 2 2,33 21 35 9,33 128,690 17 83 83 83 14403

84 502 YUNUS EMRE ÖZER7D 6 10 2,67 0 7 -2,33 2 4 0,67 4 3 3,00 4 5 2,33 6 3 5,00 22 32 11,33 128,103 17 84 84 84 14442

85 137 ORHAN BOZKAYA 7A 6 14 1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 6 1,00 28 61 7,67 125,643 19 85 85 85 14591

86 300 HAMZA SÖNMEZ 7B 10 10 6,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 31 59 11,33 124,920 13 86 86 86 14637

87 800 İIA GDA  A SONER 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 26 64 4,67 122,947 20 87 87 87 14754

88 261 GANİ ÖZDEMİR 7E 4 16 -1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 28 62 7,33 122,360 19 88 88 88 14795

89 288 HABES ÇELİK 7B 6 13 1,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 8 -1,67 25 63 4,00 121,827 14 89 89 89 14833

90 390 GÜLCAN YORGANCI7D 10 10 6,67 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 27 63 6,00 121,080 18 90 90 90 14872

91 476 ŞEREF SÜREL 7D 5 15 0,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 23 67 0,67 120,973 19 91 91 91 14878

92 801 MEHMETSALH SONER7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 4 4,67 29 61 8,67 119,653 21 92 92 92 14970

93 1157 FATMA YUNUS 7D 4 16 -1,33 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 3 7 0,67 24 66 2,00 118,680 20 93 93 93 15031

94 1156 ERİÇ İSA 7D 11 9 8,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 24 66 2,00 117,973 21 94 94 94 15078

95 379 FATMA KI* Ç 7A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 30 60 10,00 116,147 22 95 95 95 15189

96 339 OSMAN DEMİR 7C 7 11 3,33 5 12 1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 20 55 1,67 115,323 18 96 96 96 15246
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Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

KATILIMLAR

97 125 MUSTAFA AYDIN 7C 7 10 3,67 4 15 -1,00 3 6 1,00 5 4 3,67 0 8 -2,67 6 4 4,67 25 47 9,33 114,887 19 97 97 97 15274

98 365 DOĞAN KASKA 7B 6 13 1,67 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 28 61 7,67 114,530 15 98 98 98 15288

99 349 ABDULSAMET KESKİN7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 24 66 2,00 112,307 23 99 99 99 15416

100 386 GAMZENUR YASAVUL7A 6 14 1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 25 65 3,33 112,053 24 100 100 100 15429

101 171 TÜLİN ADAK 7D 7 13 2,67 0 14 -4,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 7 9 4,00 5 4 3,67 23 55 4,67 110,703 22 101 101 101 15505

102 351 AHMET TURKUT 7B 5 14 0,33 4 14 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 20 55 1,67 109,947 16 102 102 102 15541

103 1150 RAVA ELMUHAMMED7B 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 109,627 17 103 103 103 15564

104 926 FATİH AKARSU 7A 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 25 65 3,33 109,293 25 104 104 104 15575

105 512 ZİLAN MURAT 7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 25 65 3,33 108,747 26 105 105 105 15614

106 550 AHMET ÇAKIR 7D 5 15 0,00 4 12 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 12 0,00 3 7 0,67 24 58 4,67 108,587 23 106 106 106 15623

107 242 ÖMER ÜDUL 7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 22 68 -0,67 103,440 27 107 107 107 15891

108 20 ABDUIKADİR MURAT7B 6 14 1,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 23 67 0,67 103,307 18 108 108 108 15901

109 1153 HİBE İBRAHİM 7C 8 12 4,00 4 16 -1,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 6 1,00 20 69 -3,00 101,537 20 109 109 109 15984

110 275 KÜBRA ÇAKIR 7D 8 12 4,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 23 67 0,67 101,067 24 110 110 110 16008

111 141 NEDİM KARAKURT 7D 3 17 -2,67 4 13 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 22 65 0,33 100,843 25 111 111 111 16022

112 122 EREN YÜCEL 7C 5 15 0,00 7 12 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 17 62 -3,67 100,030 21 112 112 112 16060

113 927 BURHAN AKARSU 7C 8 7 5,67 2 12 -2,00 0 7 -2,33 2 5 0,33 0 9 -3,00 4 6 2,00 16 46 0,67 99,060 22 113 113 113 16103

114 426 SAMET GÖĞÜŞ 7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 21 69 -2,00 95,213 28 114 114 114 16268

115 399 HAZAL MENTEŞ 7C 6 12 2,00 3 16 -2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 21 65 -0,67 94,157 23 115 115 115 16311

116 1151 RAZEN RAHİM 7B 5 15 0,00 5 14 0,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 19 70 -4,33 88,730 19 116 116 116 16513

117 22 RECEP IŞIK 7B 5 13 0,67 4 15 -1,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 17 -3,67 4 6 2,00 21 63 0,00 83,960 20 117 117 117 16686

118 273 DEVRAN KANAT  3 17 -2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 22 68 -0,67 81,947 3 118 118 118 16742

119 448 RUKİYE ERBİL 7D 3 17 -2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 21 69 -2,00 81,267 26 119 119 119 16761

120 332 MÜSLÜM KARAMN 7C 1 16 -4,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 17 70 -6,33 74,217 24 120 120 120 16914

121 1147 LUAYD AGİL  7 13 2,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 1 9 -2,00 15 75 -10,00 72,227 4 121 121 121 16950

122 427 RURATCAN ÖZDE MİR7C 6 14 1,33 0 19 -6,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 17 62 -3,67 70,483 25 122 122 122 16975

123 510 ZEYNEP KENDİRCİ 7B 2 18 -4,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 18 72 -6,00 70,373 21 123 123 123 16977

124 231 MUSLUM ÇELK 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 6 2,00 19 71 -4,67 61,133 26 124 124 124 17095

125 333 MÜSLÜM KARAYILAN7A 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 2 8 -0,67 18 72 -6,00 60,680 29 125 125 125 17104

126 854 NİHAL YILDI Z 7D 5 15 0,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 14 76 -11,33 55,667 27 126 126 126 17147

127 380 FATMA YENİDOĞDU7B 2 18 -4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 16 74 -8,67 53,400 22 127 127 127 17159

128 357 BERAT KAYAN  1 19 -5,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 14 71 -9,67 49,323 5 128 128 128 17179



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF:  

KATILIMLAR

1 381 FERİDE KAYA  12 8 9,33 6 13 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 14 5 12,33 4 6 2,00 51 37 38,67 254,440 1 21 21 21 7016

2 366 DÖNE YAPAR  8 10 4,67 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 5 3,33 33 55 14,67 154,993 2 66 66 66 12786

3 273 DEVRAN KANAT  3 17 -2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 22 68 -0,67 81,947 3 118 118 118 16742

4 1147 LUAYD AGİL  7 13 2,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 1 9 -2,00 15 75 -10,00 72,227 4 121 121 121 16950

5 357 BERAT KAYAN  1 19 -5,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 14 71 -9,67 49,323 5 128 128 128 17179



7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 57 ELİF ULUKUŞ 7A 17 2 16,33 10 2 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 12 6 10,00 7 3 6,00 60 19 53,67 332,790 1 5 5 5 3487

2 21 ÖZGENAZ UÇAN 7A 12 8 9,33 12 6 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 7 10,67 9 1 8,67 64 24 56,00 321,140 2 7 7 7 3939

3 852 FATMAGÜL KALENDER7A 13 7 10,67 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 7 8,67 9 1 8,67 61 27 52,00 320,287 3 8 8 8 3980

4 3750 FATMA DURMAZ 7A 12 8 9,33 6 13 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 13 7 10,67 5 5 3,33 49 40 35,67 242,997 4 25 25 25 7614

5 0 AYTEN KILIÇ 7A 12 8 9,33 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 47 43 32,67 238,467 5 30 30 30 7842

6 712 BÜŞRA OK 7A 12 8 9,33 5 14 0,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 9 8,00 6 4 4,67 48 41 34,33 224,223 6 34 34 34 8646

7 1148 MERYEM ELMUHAMMED7A 10 10 6,67 8 12 4,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 11 5,33 8 2 7,33 45 45 30,00 216,467 7 39 39 39 9092

8 119 MELİKENUR KILIÇPARLA7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 13 7 10,67 5 5 3,33 46 44 31,33 212,453 8 40 40 40 9322

9 837 NİSA NUR BAKIR 7A 12 8 9,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 13 7 10,67 7 3 6,00 46 44 31,33 209,200 9 41 41 41 9504

10 225 ELİF KİRAZ 7A 13 7 10,67 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 7 3 6,00 44 46 28,67 202,413 10 44 44 44 9882

11 136 SERKAN KIRMIZI 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 16 4 14,67 4 6 2,00 40 50 23,33 189,453 11 49 49 49 10642

12 400 HİDAYET KILIÇ 7A 4 16 -1,33 6 14 1,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 8 9,33 4 6 2,00 42 48 26,00 184,320 12 51 51 51 10928

13 361 DİLARA KANAT 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 7 3 6,00 39 51 22,00 181,093 13 52 52 52 11137

14 71 GİZEM GÜL ASLAN 7A 6 12 2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 35 53 17,33 178,153 14 55 55 55 11322

15 174 RABİANUR ELAGÖZ7A 5 15 0,00 3 12 -1,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 10 6,67 5 5 3,33 40 45 25,00 165,610 15 62 62 62 12106

16 982 RAMAZAN DEMİR 7A 6 14 1,33 8 12 4,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 1 9 -2,00 32 58 12,67 165,173 16 63 63 63 12135

17 430 MUSTAFA TAŞ 7A 9 11 5,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 33 57 14,00 146,213 17 73 73 73 13332

18 424 M ENES KURT 7A 6 14 1,33 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 132,960 18 79 79 79 14134

19 137 ORHAN BOZKAYA 7A 6 14 1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 6 1,00 28 61 7,67 125,643 19 85 85 85 14591

20 800 İIA GDA  A SONER 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 26 64 4,67 122,947 20 87 87 87 14754

21 801 MEHMETSALH SONER7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 4 4,67 29 61 8,67 119,653 21 92 92 92 14970

22 379 FATMA KI* Ç 7A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 30 60 10,00 116,147 22 95 95 95 15189

23 349 ABDULSAMET KESKİN7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 24 66 2,00 112,307 23 99 99 99 15416

24 386 GAMZENUR YASAVUL7A 6 14 1,33 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 25 65 3,33 112,053 24 100 100 100 15429

25 926 FATİH AKARSU 7A 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 25 65 3,33 109,293 25 104 104 104 15575

26 512 ZİLAN MURAT 7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 25 65 3,33 108,747 26 105 105 105 15614

27 242 ÖMER ÜDUL 7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 22 68 -0,67 103,440 27 107 107 107 15891

28 426 SAMET GÖĞÜŞ 7A 4 16 -1,33 7 13 2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 21 69 -2,00 95,213 28 114 114 114 16268

29 333 MÜSLÜM KARAYILAN7A 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 2 8 -0,67 18 72 -6,00 60,680 29 125 125 125 17104



7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 441 NEVA KURT 7B 19 1 18,67 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 10 0 10,00 86 4 84,67 481,200 1 1 1 1 59

2 457 SELVİ DOĞAN 7B 15 5 13,33 8 8 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 15 5 13,33 8 2 7,33 57 29 47,33 305,933 2 10 10 10 4580

3 720 ZOZAN KAYAN 7B 14 6 12,00 4 6 2,00 7 1 6,67 9 0 9,00 7 6 5,00 8 2 7,33 49 21 42,00 244,163 3 24 24 24 7545

4 951 İ HALİL KANAT 7B 8 10 4,67 7 8 4,33 5 4 3,67 9 1 8,67 11 8 8,33 9 1 8,67 49 32 38,33 238,787 4 29 29 29 7827

5 99 KAHRAMAN SOYDAN7B 12 8 9,33 6 11 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 11 2,33 4 6 2,00 43 41 29,33 202,600 5 43 43 43 9869

6 439 NAZLICAN KANAT 7B 8 12 4,00 5 13 0,67 6 4 4,67 8 1 7,67 10 10 6,67 8 2 7,33 45 42 31,00 199,007 6 45 45 45 10067

7 358 BÜŞRANUR ÇERİ 7B 10 9 7,00 4 12 0,00 4 5 2,33 4 6 2,00 7 9 4,00 4 4 2,67 33 45 18,00 170,517 7 57 57 57 11795

8 344 ROJİN GÜMÜŞ 7B 7 10 3,67 5 11 1,33 7 2 6,33 4 5 2,33 8 12 4,00 4 4 2,67 35 44 20,33 170,070 8 58 58 58 11827

9 32 CELAL ALTUN 7B 7 12 3,00 7 7 4,67 3 4 1,67 4 4 2,67 6 12 2,00 4 6 2,00 31 45 16,00 168,737 9 59 59 59 11904

10 1149 RAME VEHİBE 7B 9 11 5,33 4 15 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 4 6 2,00 29 60 9,00 154,583 10 67 67 67 12812

11 617 ABDULBAKİ DOĞAN7B 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 2 8 -0,67 29 61 8,67 152,080 11 68 68 68 12971

12 222 AYNUR AÇIKGÖZOĞL7B 8 12 4,00 3 15 -2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 4 5 2,33 37 50 20,33 149,743 12 69 69 69 13113

13 300 HAMZA SÖNMEZ 7B 10 10 6,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 31 59 11,33 124,920 13 86 86 86 14637

14 288 HABES ÇELİK 7B 6 13 1,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 8 -1,67 25 63 4,00 121,827 14 89 89 89 14833

15 365 DOĞAN KASKA 7B 6 13 1,67 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 28 61 7,67 114,530 15 98 98 98 15288

16 351 AHMET TURKUT 7B 5 14 0,33 4 14 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 20 55 1,67 109,947 16 102 102 102 15541

17 1150 RAVA ELMUHAMMED7B 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 109,627 17 103 103 103 15564

18 20 ABDUIKADİR MURAT7B 6 14 1,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 23 67 0,67 103,307 18 108 108 108 15901

19 1151 RAZEN RAHİM 7B 5 15 0,00 5 14 0,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 19 70 -4,33 88,730 19 116 116 116 16513

20 22 RECEP IŞIK 7B 5 13 0,67 4 15 -1,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 17 -3,67 4 6 2,00 21 63 0,00 83,960 20 117 117 117 16686

21 510 ZEYNEP KENDİRCİ 7B 2 18 -4,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 18 72 -6,00 70,373 21 123 123 123 16977

22 380 FATMA YENİDOĞDU7B 2 18 -4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 16 74 -8,67 53,400 22 127 127 127 17159



7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 60 FURKAN ÜMÜT 7C 13 7 10,67 10 7 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 6 12,00 7 3 6,00 60 27 51,00 309,683 1 9 9 9 4419

2 467 SUDEGÜL TÜRKMEN7C 14 6 12,00 10 5 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 10 4 8,67 8 2 7,33 57 21 50,00 302,770 2 11 11 11 4702

3 392 GÜLİZAP YILDIRIM 7C 16 4 14,67 11 6 9,00 0 10 -3,33 9 1 8,67 10 6 8,00 7 3 6,00 53 30 43,00 299,990 3 12 12 12 4825

4 472 SÜMEYYE GÜNGÖRMEZ7C 12 7 9,67 8 9 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 7 10,67 7 2 6,33 55 30 45,00 277,817 4 16 16 16 5877

5 442 NİMET ĞÜL SOYAL 7C 16 4 14,67 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 11 4,33 5 3 4,00 49 33 38,00 259,327 5 19 19 19 6760

6 420 MER EM ERDOĞAN7C 15 5 13,33 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 9 2,00 8 2 7,33 51 33 40,00 249,287 6 23 23 23 7283

7 495 ESMA NUR TEKIN 7C 15 5 13,33 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 5 5 3,33 49 41 35,33 242,240 7 27 27 27 7655

8 0 ELİFNAZ KARAKEÇİLİ7C 16 4 14,67 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 46 44 31,33 239,413 8 28 28 28 7793

9 352 AHMET DİRİER 7C 8 7 5,67 7 6 5,00 4 5 2,33 6 4 4,67 10 9 7,00 8 2 7,33 43 33 32,00 228,383 9 32 32 32 8386

10 1152 HAKİYA SATTUF 7C 12 8 9,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 11 8 8,33 3 7 0,67 40 49 23,67 223,470 10 36 36 36 8689

11 964 ZELİHA KARAYÜREK7C 10 10 6,67 8 9 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 6 5,00 7 3 6,00 44 36 32,00 223,280 11 37 37 37 8702

12 264 YETER YILMAZ 7C 12 7 9,67 2 9 -1,00 7 2 6,33 5 5 3,33 5 2 4,33 6 4 4,67 37 29 27,33 192,563 12 48 48 48 10442

13 475 ŞENAY KAYA 7C 11 7 8,67 4 11 0,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 7 3 6,00 37 37 24,67 173,620 13 56 56 56 11612

14 1154 HUDE ELSÜLEYMAN7C 7 13 2,67 7 10 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 12 1,00 2 6 0,00 27 55 8,67 145,447 14 74 74 74 13378

15 398 HAZAL KIRMI * 7C 4 15 -1,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 27 62 6,33 138,157 15 77 77 77 13810

16 385 GAMZE GÜL KURT 7C 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 1 9 -2,00 26 64 4,67 135,227 16 78 78 78 13983

17 449 SALİH ASLAN 7C 8 6 6,00 5 15 0,00 4 3 3,00 1 3 0,00 0 6 -2,00 3 2 2,33 21 35 9,33 128,690 17 83 83 83 14403

18 339 OSMAN DEMİR 7C 7 11 3,33 5 12 1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 20 55 1,67 115,323 18 96 96 96 15246

19 125 MUSTAFA AYDIN 7C 7 10 3,67 4 15 -1,00 3 6 1,00 5 4 3,67 0 8 -2,67 6 4 4,67 25 47 9,33 114,887 19 97 97 97 15274

20 1153 HİBE İBRAHİM 7C 8 12 4,00 4 16 -1,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 6 1,00 20 69 -3,00 101,537 20 109 109 109 15984

21 122 EREN YÜCEL 7C 5 15 0,00 7 12 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 17 62 -3,67 100,030 21 112 112 112 16060

22 927 BURHAN AKARSU 7C 8 7 5,67 2 12 -2,00 0 7 -2,33 2 5 0,33 0 9 -3,00 4 6 2,00 16 46 0,67 99,060 22 113 113 113 16103

23 399 HAZAL MENTEŞ 7C 6 12 2,00 3 16 -2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 21 65 -0,67 94,157 23 115 115 115 16311

24 332 MÜSLÜM KARAMN 7C 1 16 -4,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 17 70 -6,33 74,217 24 120 120 120 16914

25 427 RURATCAN ÖZDE MİR7C 6 14 1,33 0 19 -6,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 17 62 -3,67 70,483 25 122 122 122 16975

26 231 MUSLUM ÇELK 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 6 2,00 19 71 -4,67 61,133 26 124 124 124 17095



7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 131 ABDULLAH KILIÇ 7D 15 5 13,33 8 6 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 17 3 16,00 10 0 10,00 66 18 60,00 342,967 1 3 3 3 3110

2 569 MELEK İKİER 7D 12 6 10,00 6 7 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 14 5 12,33 9 1 8,67 55 25 46,67 282,747 2 14 14 14 5627

3 210 FATMAZEHRA KAR BACAK7D 12 8 9,33 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 54 36 42,00 281,533 3 15 15 15 5685

4 94 MUHAMMED ASLAN7D 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 10 0 10,00 53 21 46,00 270,473 4 18 18 18 6222

5 666 BEKİR YILDIRIM 7D 11 8 8,33 4 6 2,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 5 10,33 8 2 7,33 53 22 45,67 259,287 5 20 20 20 6761

6 121 MUSTAFA ASLAN 7D 14 6 12,00 7 9 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 5 5 3,33 51 33 40,00 252,567 6 22 22 22 7101

7 1155 AHMET KADDUR 7D 9 11 5,33 5 8 2,33 7 2 6,33 4 5 2,33 6 6 4,00 8 2 7,33 39 34 27,67 194,917 7 46 46 46 10309

8 601 MUHAMMED DOĞAN7D 6 5 4,33 4 6 2,00 6 3 5,00 5 3 4,00 8 7 5,67 3 3 2,00 32 27 23,00 186,453 8 50 50 50 10809

9 444 NİSA NUR KARAÇALI7D 10 5 8,33 1 3 0,00 6 2 5,33 3 3 2,00 6 9 3,00 5 2 4,33 31 24 23,00 180,210 9 54 54 54 11195

10 504 YUSUF BOZKURT 7D 7 13 2,67 1 4 -0,33 6 2 5,33 7 2 6,33 7 8 4,33 7 3 6,00 35 32 24,33 168,567 10 60 60 60 11919

11 378 FATMA KASKA 7D 7 12 3,00 4 11 0,33 2 6 0,00 3 4 1,67 6 8 3,33 6 3 5,00 28 44 13,33 149,417 11 70 70 70 13128

12 1158 SENİMAR BU*TANİ 7D 13 7 10,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 29 61 8,67 147,787 12 71 71 71 13231

13 752 TUBA ÇİÇEK 7D 10 10 6,67 3 13 -1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 10 -1,33 8 2 7,33 34 44 19,33 146,320 13 72 72 72 13322

14 371 EMİNE YÜCEL 7D 6 8 3,33 2 11 -1,67 2 8 -0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 5 4 3,67 26 44 11,33 130,577 14 80 80 80 14276

15 88 ADİLE ÇİFTÇİ 7D 6 11 2,33 4 11 0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 5 9 2,00 3 6 1,00 23 48 7,00 129,490 15 81 81 81 14347

16 268 AZİZ HASAN KIL ÇPARLA7D 7 11 3,33 4 10 0,67 0 10 -3,33 6 2 5,33 3 8 0,33 3 6 1,00 23 47 7,33 128,860 16 82 82 82 14389

17 502 YUNUS EMRE ÖZER7D 6 10 2,67 0 7 -2,33 2 4 0,67 4 3 3,00 4 5 2,33 6 3 5,00 22 32 11,33 128,103 17 84 84 84 14442

18 390 GÜLCAN YORGANCI7D 10 10 6,67 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 27 63 6,00 121,080 18 90 90 90 14872

19 476 ŞEREF SÜREL 7D 5 15 0,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 23 67 0,67 120,973 19 91 91 91 14878

20 1157 FATMA YUNUS 7D 4 16 -1,33 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 3 7 0,67 24 66 2,00 118,680 20 93 93 93 15031

21 1156 ERİÇ İSA 7D 11 9 8,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 24 66 2,00 117,973 21 94 94 94 15078

22 171 TÜLİN ADAK 7D 7 13 2,67 0 14 -4,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 7 9 4,00 5 4 3,67 23 55 4,67 110,703 22 101 101 101 15505

23 550 AHMET ÇAKIR 7D 5 15 0,00 4 12 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 12 0,00 3 7 0,67 24 58 4,67 108,587 23 106 106 106 15623

24 275 KÜBRA ÇAKIR 7D 8 12 4,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 23 67 0,67 101,067 24 110 110 110 16008

25 141 NEDİM KARAKURT 7D 3 17 -2,67 4 13 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 22 65 0,33 100,843 25 111 111 111 16022

26 448 RUKİYE ERBİL 7D 3 17 -2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 21 69 -2,00 81,267 26 119 119 119 16761

27 854 NİHAL YILDI Z 7D 5 15 0,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 0 10 -3,33 14 76 -11,33 55,667 27 126 126 126 17147



7E SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 7.SINIF 128 128 128 17220

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,35 7 9 4,25 6 4 4,80 6 3 5,15 10 9 7,33 6 4 4,38 47 37 34,13 236,974

Okul Ortalaması 8 11 4,64 6 12 2,16 4 5 2,69 5 5 2,91 7 11 3,92 5 5 3,10 36 49 19,41 175,701

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 438 MÜSLÜM KUTL U 7E 14 6 12,00 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 8 2 7,33 68 21 61,00 352,890 1 2 2 2 2767

2 291 HAMZA BOZASLAN7E 11 9 8,00 16 4 14,67 7 3 6,00 5 5 3,33 16 4 14,67 5 5 3,33 60 30 50,00 342,053 2 4 4 4 3151

3 938 ALİ KORKMAZ 7E 12 8 9,33 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 61 29 51,33 323,480 3 6 6 6 3845

4 360 DİDEM ASLAN 7E 9 11 5,33 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 12 8 9,33 7 3 6,00 54 36 42,00 293,453 4 13 13 13 5140

5 345 SERHAT KUTLU 7E 11 9 8,00 13 6 11,00 4 6 2,00 6 4 4,67 9 11 5,33 9 1 8,67 52 37 39,67 272,490 5 17 17 17 6132

6 281 EMİNE ASLAN 7E 10 10 6,67 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 11 9 8,00 8 2 7,33 49 41 35,33 242,613 6 26 26 26 7637

7 484 UĞUR GÜIEÇ 7E 9 11 5,33 14 6 12,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 5 3,33 41 49 24,67 229,720 7 31 31 31 8321

8 211 SAFANUR YAVUZ 7E 13 7 10,67 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 11 9 8,00 6 4 4,67 47 43 32,67 224,413 8 33 33 33 8629

9 411 MEHMETEMİN BAYAR7E 6 10 2,67 4 4 2,67 5 3 4,00 7 2 6,33 13 4 11,67 5 2 4,33 40 25 31,67 223,660 9 35 35 35 8682

10 114 LEYLA TÜRKMEN 7E 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 9 8,00 7 3 6,00 47 43 32,67 218,227 10 38 38 38 8989

11 282 FATMA AYDOĞAN 7E 10 10 6,67 6 14 1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 6 4 4,67 45 45 30,00 202,813 11 42 42 42 9859

12 414 MEHMETSAİT TÜRKMEN7E 10 10 6,67 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 4 4,67 42 48 26,00 194,440 12 47 47 47 10339

13 939 MUHAMED ALHARON7E 2 18 -4,00 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 8 2 7,33 36 54 18,00 180,533 13 53 53 53 11178

14 541 ESRA GÜL 7E 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 10 10 6,67 7 3 6,00 36 53 18,33 168,320 14 61 61 61 11925

15 350 ABUZER ELÇİ 7E 8 12 4,00 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 30 60 10,00 159,693 15 64 64 64 12471

16 293 HAMZA KESKİN 7E 9 11 5,33 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 14 1,33 4 6 2,00 35 55 16,67 158,973 16 65 65 65 12516

17 407 MAHMUT GÜLEÇ 7E 5 15 0,00 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 2 7,33 34 56 15,33 141,053 17 75 75 75 13641

18 506 ZAHİDE BİRİNCİ 7E 3 17 -2,67 4 15 -1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 12 8 9,33 2 8 -0,67 30 58 10,67 140,777 18 76 76 76 13657

19 261 GANİ ÖZDEMİR 7E 4 16 -1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 28 62 7,33 122,360 19 88 88 88 14795
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