
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

KATILIMLAR

1 320 AYŞENUR KARATAŞ5A 18 2 17,33 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 6 10,00 9 1 8,67 67 20 60,33 337,417 1 1 1 1 2109

2 216 DİLANUR UÇAN 5A 16 4 14,67 10 7 7,67 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 5 5 3,33 50 37 37,67 277,377 2 2 2 2 3727

3 0 MEHME T POLAT 5C 13 7 10,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 10 6,67 3 7 0,67 50 40 36,67 276,173 1 3 3 3 3757

4 209 ADYIN İKİER 5C 9 11 5,33 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 11 9 8,00 7 3 6,00 51 39 38,00 268,667 2 4 4 4 4008

5 3 AHMETCAN YILDIRIM5B 13 7 10,67 7 11 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 9 0 9,00 55 32 44,33 262,410 1 5 5 5 4180

6 2 BESİME NUR KAYAN5B 15 5 13,33 8 12 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 11 5,33 6 4 4,67 50 39 37,00 249,453 2 6 6 6 4611

7 146 SALİH GÜL 5C 14 6 12,00 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 5 5 3,33 49 41 35,33 244,373 3 7 7 7 4775

8 39 GÜLAY ÇELİK 5C 11 9 8,00 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 5 5 3,33 50 40 36,67 244,173 4 8 8 8 4780

9 148 SUNA PAMUK 5A 12 8 9,33 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 4 6 2,00 44 46 28,67 237,760 3 9 9 9 5012

10 206 EMİN AKBULUT 5A 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 9 1 8,67 46 44 31,33 228,920 4 10 10 10 5357

11 59 İREM BÜL 5A 10 10 6,67 7 13 2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 4 3,67 48 41 34,33 221,483 5 11 11 11 5652

12 18 BEYZANUR GÜNGÖRM EZ5A 10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 10 6,67 5 5 3,33 46 43 31,67 216,707 6 12 12 12 5862

13 155 ZELİHA DOĞAN 5A 14 6 12,00 3 16 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 13 7 10,67 4 6 2,00 42 47 26,33 215,370 7 13 13 13 5909

14 126 NİDANUR İŞÇİ 5C 13 7 10,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 9 1 8,67 49 41 35,33 213,720 5 14 14 14 5979

15 144 SEMANUR ÇİÇEK 5B 12 8 9,33 5 15 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 6 4 4,67 46 44 31,33 212,413 3 15 15 15 6030

16 213 AHMET ÇEIİK 5C 14 6 12,00 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 3 7 0,67 43 47 27,33 211,373 6 16 16 16 6083

17 14 SEHER ARSLAN 5B 12 8 9,33 4 14 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 9 1 8,67 48 40 34,67 211,327 4 17 17 17 6085

18 0 ABDULKADİR TÜRKMEN5A 7 13 2,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 5 13,33 5 5 3,33 45 45 30,00 207,453 8 18 18 18 6248

19 85 MENEKŞE GEZER 5C 14 6 12,00 2 18 -4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 9 8,00 3 6 1,00 46 43 31,67 206,097 7 19 19 19 6315

20 101 ZÜLFİKAR İNCE 5B 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 41 49 24,67 196,067 5 20 20 20 6709

21 76 MEDİNE YILMAZ 5C 12 8 9,33 2 18 -4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 12 8 9,33 5 5 3,33 43 47 27,33 195,773 8 21 21 21 6721

22 78 DESTİNA SONAR 5C 10 10 6,67 3 17 -2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 13 7 10,67 2 7 -0,33 42 47 26,33 195,590 9 22 22 22 6728

23 150 TUBA ALTIPARMAK5B 13 7 10,67 5 15 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 2 7,33 45 45 30,00 194,827 6 23 23 23 6757

24 40 GÜLLÜ KURT 5B 10 10 6,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 8 2 7,33 45 45 30,00 190,920 7 24 24 24 6920

25 0 MUHAMET ZENCİRKIRA5B 11 9 8,00 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 35 55 16,67 187,067 8 25 25 25 7099

26 52 HÜSEYİN DAĞDEVİREN5A 13 7 10,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 13 1,67 7 1 6,67 42 44 27,33 184,690 9 26 26 26 7200

27 63 İZZETTİN KURT 5A 15 5 13,33 4 16 -1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 3 6 1,00 40 49 23,67 183,323 10 27 27 27 7267

28 269 MELEK KURT 5A 9 11 5,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 7 3 6,00 35 55 16,67 182,187 11 28 28 28 7312

29 48 HATİCE DOĞAN 5A 9 11 5,33 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 37 53 19,33 180,787 12 29 29 29 7372

30 55 ŞAHİN KUTLU 5C 10 10 6,67 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 35 55 16,67 171,387 10 30 30 30 7805

31 197 İBRAH M KAYAN 5B 8 12 4,00 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 3 7 0,67 35 55 16,67 169,253 9 31 31 31 7896

32 207 MÜSLÜM ÇELİK 5A 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 35 55 16,67 167,800 13 32 32 32 7955

33 130 OSMAN TI *Ş 5A 10 10 6,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 4 6 2,00 35 55 16,67 160,347 14 33 33 33 8307

34 9 BERAT ERDOĞAN 5B 7 13 2,67 6 12 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 6 2,00 33 55 14,67 159,820 10 34 34 34 8323

35 82 MELEK YILDIRIM 5C 9 11 5,33 3 17 -2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 11 5,33 5 5 3,33 36 54 18,00 157,627 11 35 35 35 8427

36 81 MEHMETSALİ HFIRAT5C 7 13 2,67 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 3 7 0,67 32 58 12,67 156,907 12 36 36 36 8460

37 62 İSLİM ERBİL 5B 13 7 10,67 3 17 -2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 38 52 20,67 156,827 11 37 37 37 8464

38 29 EMİNE YASAVUL 5A 10 10 6,67 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 33 57 14,00 156,547 15 38 38 38 8485

39 135 RUKİYE DEMİR 5B 8 12 4,00 7 13 2,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 35 55 16,67 154,347 12 39 39 39 8616

40 44 HASANBEKİR CANKESEN5C 8 12 4,00 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 6 2,00 33 57 14,00 153,293 13 40 40 40 8663

41 129 OKTAY ÖZER 5A 9 11 5,33 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 29 61 8,67 152,947 16 41 41 41 8678

42 170 ZEYNEP ÇİÇEK 5C 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 31 59 11,33 152,440 14 42 42 42 8704

43 80 MEMETALİ POLAT 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 0 10 -3,33 32 58 12,67 149,000 17 43 43 43 8880

44 37 EZGİ ELAGÖZ 5C 9 11 5,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 33 57 14,00 146,213 15 44 44 44 9019

45 11126 REVAN ABBAS 5C 6 14 1,33 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 5 2,33 28 61 7,67 145,643 16 45 45 45 9048

46 128 NURSENA ÇELİK 5C 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 32 58 12,67 141,253 17 46 46 46 9266

47 54 HÜSEYİN GÜLLÜ 5C 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 32 58 12,67 141,253 17 46 46 46 9266

48 194 MÜSLÜM EREN 5B 9 10 5,67 3 17 -2,67 7 3 6,00 3 6 1,00 7 13 2,67 3 7 0,67 32 56 13,33 138,983 13 48 48 48 9373
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

KATILIMLAR

49 69 LAATİFCAN BOZKURT5A 10 10 6,67 2 18 -4,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 28 61 7,67 135,807 18 49 49 49 9541

50 12 ŞADİ   A MATAR    A5B 4 16 -1,33 8 12 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 29 61 8,67 135,240 14 50 50 50 9579

51 33 EMRECAN KARAKUŞ5C 7 13 2,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 4 6 2,00 34 56 15,33 134,760 19 51 51 51 9601

52 1 ZEYNEP ASLAN 5B 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 133,613 15 52 52 52 9665

53 149 TARIK ÇERİ 5B 7 13 2,67 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 30 59 10,33 132,837 16 53 53 53 9704

54 26 EDİBE BÜYÜK 5C 7 13 2,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 10 3,67 8 2 7,33 33 54 15,00 132,437 20 54 54 54 9726

55 43 HARUN REŞİ T ÇELİK5B 8 12 4,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 9 11 5,33 1 9 -2,00 29 61 8,67 128,560 17 55 55 55 9939

56 1121 FATMA GANNUM 5C 6 14 1,33 6 14 1,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 27 62 6,33 127,713 21 56 56 56 9983

57 1119 DİME MÜBAREK 5C 8 12 4,00 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 29 61 8,67 125,080 22 57 57 57 10127

58 498 MUHAMMED AĞBALIK5C 7 13 2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 29 61 8,67 121,720 23 58 58 58 10308

59 1112 EMİNE İSA 5B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 118,053 18 59 59 59 10514

60 120 MÜSLÜM DEMİR 5A 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 7 -0,33 24 65 2,33 117,163 19 60 60 60 10558

61 0 BERAT TAŞKRŞAN 5A 2 11 -1,67 6 5 4,33 2 5 0,33 5 2 4,33 1 11 -2,67 2 5 0,33 18 39 5,00 114,257 20 61 61 61 10715

62 92 MUHAMMED KAYA 5B 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 25 65 3,33 113,987 19 62 62 62 10731

63 180 ABDULBAKİ POLAT5A 6 14 1,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 3 7 0,67 26 64 4,67 113,867 21 63 63 63 10739

64 1102 ALİ SADEDİN 5A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 26 64 4,67 113,053 22 64 64 64 10787

65 145 SEYİTA KIRMIZI 5B 3 10 -0,33 3 13 -1,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 6 9 3,00 2 2 1,33 19 42 5,00 112,987 20 65 65 65 10788

66 1128 UMRAN İBRAHİM 5C 3 9 0,00 3 7 0,67 3 5 1,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 1 4 -0,33 18 39 5,00 110,580 24 66 66 66 10910

67 0 ALA SULYMAN 5A 5 15 0,00 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 25 65 3,33 108,067 23 67 67 67 11036

68 2 DAMLA NUR KILINÇ5 6 14 1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 0 10 -3,33 23 67 0,67 107,960 1 68 68 68 11039

69 1110 AHMET SÜLEYMAN5B 2 4 0,67 1 3 0,00 2 1 1,67 1 3 0,00 2 5 0,33 1 3 0,00 9 19 2,67 107,930 21 69 69 69 11040

70 15 BRFİN KARAGÖZ 5B 9 11 5,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 1 9 -2,00 23 66 1,00 107,923 22 70 70 70 11041

71 1108 ŞEM ELİSA 5A 8 12 4,00 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 15 -2,00 2 7 -0,33 24 62 3,33 105,940 24 71 71 71 11118

72 102 MUHAMMET GÜMÜŞ5B 6 13 1,67 3 17 -2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 15 0,00 1 8 -1,67 28 60 8,00 105,560 23 72 72 72 11133

73 1106 SANDRA HARUN 5A 6 14 1,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 27 63 6,00 104,120 25 73 73 73 11205

74 0 *A * 5B 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 103,107 24 74 74 74 11248

75 1116 A  AN  NS TTF 5B 1 12 -3,00 7 6 5,00 0 8 -2,67 2 3 1,00 1 10 -2,33 2 5 0,33 13 44 -1,67 102,767 25 75 75 75 11272

76 1105 RİM  İ İSA 5A 6 13 1,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 16 -2,33 1 9 -2,00 19 69 -4,00 101,440 26 76 76 76 11336

77 1123 MUSTAFA ELHACKASIM5C 1 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 3 0,00 99,900 25 77 77 77 11420

78 28 EMİNE ASLAN 5A 7 13 2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 24 66 2,00 99,693 27 78 78 78 11428

79 24 DAVUT KASKA 5B 4 16 -1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 6 2,00 21 69 -2,00 99,160 26 79 79 79 11451

80 21 CUMA ÖZDEMİN 5A 5 15 0,00 5 14 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 25 64 3,67 98,703 28 80 80 80 11467

81 138 PINAR KASKA 5C 4 16 -1,33 5 13 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 9 -2,00 20 68 -2,67 98,527 26 81 81 81 11472

82 1161 MUHAMMET ELSÜLEMAN5C 6 14 1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 21 69 -2,00 97,347 27 82 82 82 11527

83 45 * A N K    A 5Ç 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 22 68 -0,67 95,933 1 83 83 83 11581

84 0 KUSAİ AFARA 5C 2 18 -4,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 22 68 -0,67 95,213 28 84 84 84 11607

85 1120 FATMA ALSATTUF 5C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 22 68 -0,67 93,507 29 85 85 85 11666

86 4 ALİOSMAN BOZASLAN5C 7 13 2,67 2 18 -4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 1 8 -1,67 24 65 2,33 92,563 30 86 86 86 11690

87 0 SUDENAZ DUMRUL5B 6 14 1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 23 67 0,67 91,560 27 87 87 87 11737

88 2 ABDULAH MURAT 5A 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 19 71 -4,67 90,773 29 88 88 88 11752

89 0 *A ÖK*GĞ 5C 5 15 0,00 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 6 2,00 23 67 0,67 87,747 31 89 89 89 11843

90 139 SEHER KARABACAK5B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 20 70 -3,33 87,413 28 90 90 90 11851

91 1104 NADİR BUSTANYE 5A 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 20 70 -3,33 83,453 30 91 91 91 11978

92 11111 ALİ ŞAVİR Dİ 5B 5 15 0,00 2 17 -3,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 17 72 -7,00 79,437 29 92 92 92 12077

93 1100 ABDURAHMAN ŞAVİRDİ5A 5 15 0,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 2 8 -0,67 18 71 -5,67 76,603 31 93 93 93 12151

94 1127 SÜLEYME N ELJAZZAR5C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 69,707 32 94 94 94 12245

95 0 TFUM A S *DFE  3 17 -2,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 2 8 -0,67 17 73 -7,33 62,800 1 95 95 95 12304

96 10 HULUD ALLUŞ 5B 5 15 0,00 1 19 -5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 19 71 -4,67 60,893 30 96 96 96 12320
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

KATILIMLAR

97 61 İSHAKKAAN DİKİCİ 5B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 17 73 -7,33 50,467 31 97 97 97 12376

98 1107 SALİM RİSTMO 5A 6 14 1,33 0 13 -4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 18 -5,00 3 7 0,67 13 69 -10,00 46,767 32 98 98 98 12391



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 TFUM A S *DFE  3 17 -2,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 2 8 -0,67 17 73 -7,33 62,800 1 95 95 95 12304



5 SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 2 DAMLA NUR KILINÇ5 6 14 1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 0 10 -3,33 23 67 0,67 107,960 1 68 68 68 11039



5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 320 AYŞENUR KARATAŞ5A 18 2 17,33 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 6 10,00 9 1 8,67 67 20 60,33 337,417 1 1 1 1 2109

2 216 DİLANUR UÇAN 5A 16 4 14,67 10 7 7,67 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 5 5 3,33 50 37 37,67 277,377 2 2 2 2 3727

3 148 SUNA PAMUK 5A 12 8 9,33 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 4 6 2,00 44 46 28,67 237,760 3 9 9 9 5012

4 206 EMİN AKBULUT 5A 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 9 1 8,67 46 44 31,33 228,920 4 10 10 10 5357

5 59 İREM BÜL 5A 10 10 6,67 7 13 2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 4 3,67 48 41 34,33 221,483 5 11 11 11 5652

6 18 BEYZANUR GÜNGÖRM EZ5A 10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 10 6,67 5 5 3,33 46 43 31,67 216,707 6 12 12 12 5862

7 155 ZELİHA DOĞAN 5A 14 6 12,00 3 16 -2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 13 7 10,67 4 6 2,00 42 47 26,33 215,370 7 13 13 13 5909

8 0 ABDULKADİR TÜRKMEN5A 7 13 2,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 5 13,33 5 5 3,33 45 45 30,00 207,453 8 18 18 18 6248

9 52 HÜSEYİN DAĞDEVİREN5A 13 7 10,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 13 1,67 7 1 6,67 42 44 27,33 184,690 9 26 26 26 7200

10 63 İZZETTİN KURT 5A 15 5 13,33 4 16 -1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 3 6 1,00 40 49 23,67 183,323 10 27 27 27 7267

11 269 MELEK KURT 5A 9 11 5,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 7 3 6,00 35 55 16,67 182,187 11 28 28 28 7312

12 48 HATİCE DOĞAN 5A 9 11 5,33 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 37 53 19,33 180,787 12 29 29 29 7372

13 207 MÜSLÜM ÇELİK 5A 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 35 55 16,67 167,800 13 32 32 32 7955

14 130 OSMAN TI *Ş 5A 10 10 6,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 4 6 2,00 35 55 16,67 160,347 14 33 33 33 8307

15 29 EMİNE YASAVUL 5A 10 10 6,67 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 33 57 14,00 156,547 15 38 38 38 8485

16 129 OKTAY ÖZER 5A 9 11 5,33 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 29 61 8,67 152,947 16 41 41 41 8678

17 80 MEMETALİ POLAT 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 0 10 -3,33 32 58 12,67 149,000 17 43 43 43 8880

18 69 LAATİFCAN BOZKURT5A 10 10 6,67 2 18 -4,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 28 61 7,67 135,807 18 49 49 49 9541

19 120 MÜSLÜM DEMİR 5A 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 7 -0,33 24 65 2,33 117,163 19 60 60 60 10558

20 0 BERAT TAŞKRŞAN 5A 2 11 -1,67 6 5 4,33 2 5 0,33 5 2 4,33 1 11 -2,67 2 5 0,33 18 39 5,00 114,257 20 61 61 61 10715

21 180 ABDULBAKİ POLAT5A 6 14 1,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 3 7 0,67 26 64 4,67 113,867 21 63 63 63 10739

22 1102 ALİ SADEDİN 5A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 26 64 4,67 113,053 22 64 64 64 10787

23 0 ALA SULYMAN 5A 5 15 0,00 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 25 65 3,33 108,067 23 67 67 67 11036

24 1108 ŞEM ELİSA 5A 8 12 4,00 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 15 -2,00 2 7 -0,33 24 62 3,33 105,940 24 71 71 71 11118

25 1106 SANDRA HARUN 5A 6 14 1,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 27 63 6,00 104,120 25 73 73 73 11205

26 1105 RİM  İ İSA 5A 6 13 1,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 16 -2,33 1 9 -2,00 19 69 -4,00 101,440 26 76 76 76 11336

27 28 EMİNE ASLAN 5A 7 13 2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 24 66 2,00 99,693 27 78 78 78 11428

28 21 CUMA ÖZDEMİN 5A 5 15 0,00 5 14 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 25 64 3,67 98,703 28 80 80 80 11467

29 2 ABDULAH MURAT 5A 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 19 71 -4,67 90,773 29 88 88 88 11752

30 1104 NADİR BUSTANYE 5A 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 20 70 -3,33 83,453 30 91 91 91 11978

31 1100 ABDURAHMAN ŞAVİRDİ5A 5 15 0,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 2 8 -0,67 18 71 -5,67 76,603 31 93 93 93 12151

32 1107 SALİM RİSTMO 5A 6 14 1,33 0 13 -4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 18 -5,00 3 7 0,67 13 69 -10,00 46,767 32 98 98 98 12391



5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 3 AHMETCAN YILDIRIM5B 13 7 10,67 7 11 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 9 0 9,00 55 32 44,33 262,410 1 5 5 5 4180

2 2 BESİME NUR KAYAN5B 15 5 13,33 8 12 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 11 5,33 6 4 4,67 50 39 37,00 249,453 2 6 6 6 4611

3 144 SEMANUR ÇİÇEK 5B 12 8 9,33 5 15 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 6 4 4,67 46 44 31,33 212,413 3 15 15 15 6030

4 14 SEHER ARSLAN 5B 12 8 9,33 4 14 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 9 1 8,67 48 40 34,67 211,327 4 17 17 17 6085

5 101 ZÜLFİKAR İNCE 5B 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 41 49 24,67 196,067 5 20 20 20 6709

6 150 TUBA ALTIPARMAK5B 13 7 10,67 5 15 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 2 7,33 45 45 30,00 194,827 6 23 23 23 6757

7 40 GÜLLÜ KURT 5B 10 10 6,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 8 2 7,33 45 45 30,00 190,920 7 24 24 24 6920

8 0 MUHAMET ZENCİRKIRA5B 11 9 8,00 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 35 55 16,67 187,067 8 25 25 25 7099

9 197 İBRAH M KAYAN 5B 8 12 4,00 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 3 7 0,67 35 55 16,67 169,253 9 31 31 31 7896

10 9 BERAT ERDOĞAN 5B 7 13 2,67 6 12 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 6 2,00 33 55 14,67 159,820 10 34 34 34 8323

11 62 İSLİM ERBİL 5B 13 7 10,67 3 17 -2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 38 52 20,67 156,827 11 37 37 37 8464

12 135 RUKİYE DEMİR 5B 8 12 4,00 7 13 2,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 35 55 16,67 154,347 12 39 39 39 8616

13 194 MÜSLÜM EREN 5B 9 10 5,67 3 17 -2,67 7 3 6,00 3 6 1,00 7 13 2,67 3 7 0,67 32 56 13,33 138,983 13 48 48 48 9373

14 12 ŞADİ   A MATAR    A5B 4 16 -1,33 8 12 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 29 61 8,67 135,240 14 50 50 50 9579

15 1 ZEYNEP ASLAN 5B 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 133,613 15 52 52 52 9665

16 149 TARIK ÇERİ 5B 7 13 2,67 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 30 59 10,33 132,837 16 53 53 53 9704

17 43 HARUN REŞİ T ÇELİK5B 8 12 4,00 2 18 -4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 9 11 5,33 1 9 -2,00 29 61 8,67 128,560 17 55 55 55 9939

18 1112 EMİNE İSA 5B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 118,053 18 59 59 59 10514

19 92 MUHAMMED KAYA 5B 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 25 65 3,33 113,987 19 62 62 62 10731

20 145 SEYİTA KIRMIZI 5B 3 10 -0,33 3 13 -1,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 6 9 3,00 2 2 1,33 19 42 5,00 112,987 20 65 65 65 10788

21 1110 AHMET SÜLEYMAN5B 2 4 0,67 1 3 0,00 2 1 1,67 1 3 0,00 2 5 0,33 1 3 0,00 9 19 2,67 107,930 21 69 69 69 11040

22 15 BRFİN KARAGÖZ 5B 9 11 5,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 1 9 -2,00 23 66 1,00 107,923 22 70 70 70 11041

23 102 MUHAMMET GÜMÜŞ5B 6 13 1,67 3 17 -2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 15 0,00 1 8 -1,67 28 60 8,00 105,560 23 72 72 72 11133

24 0 *A * 5B 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 103,107 24 74 74 74 11248

25 1116 A  AN  NS TTF 5B 1 12 -3,00 7 6 5,00 0 8 -2,67 2 3 1,00 1 10 -2,33 2 5 0,33 13 44 -1,67 102,767 25 75 75 75 11272

26 24 DAVUT KASKA 5B 4 16 -1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 6 2,00 21 69 -2,00 99,160 26 79 79 79 11451

27 0 SUDENAZ DUMRUL5B 6 14 1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 23 67 0,67 91,560 27 87 87 87 11737

28 139 SEHER KARABACAK5B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 20 70 -3,33 87,413 28 90 90 90 11851

29 11111 ALİ ŞAVİR Dİ 5B 5 15 0,00 2 17 -3,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 17 72 -7,00 79,437 29 92 92 92 12077

30 10 HULUD ALLUŞ 5B 5 15 0,00 1 19 -5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 19 71 -4,67 60,893 30 96 96 96 12320

31 61 İSHAKKAAN DİKİCİ 5B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 7 0,67 17 73 -7,33 50,467 31 97 97 97 12376



5C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 0 MEHME T POLAT 5C 13 7 10,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 10 6,67 3 7 0,67 50 40 36,67 276,173 1 3 3 3 3757

2 209 ADYIN İKİER 5C 9 11 5,33 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 11 9 8,00 7 3 6,00 51 39 38,00 268,667 2 4 4 4 4008

3 146 SALİH GÜL 5C 14 6 12,00 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 5 5 3,33 49 41 35,33 244,373 3 7 7 7 4775

4 39 GÜLAY ÇELİK 5C 11 9 8,00 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 5 5 3,33 50 40 36,67 244,173 4 8 8 8 4780

5 126 NİDANUR İŞÇİ 5C 13 7 10,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 9 1 8,67 49 41 35,33 213,720 5 14 14 14 5979

6 213 AHMET ÇEIİK 5C 14 6 12,00 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 3 7 0,67 43 47 27,33 211,373 6 16 16 16 6083

7 85 MENEKŞE GEZER 5C 14 6 12,00 2 18 -4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 9 8,00 3 6 1,00 46 43 31,67 206,097 7 19 19 19 6315

8 76 MEDİNE YILMAZ 5C 12 8 9,33 2 18 -4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 12 8 9,33 5 5 3,33 43 47 27,33 195,773 8 21 21 21 6721

9 78 DESTİNA SONAR 5C 10 10 6,67 3 17 -2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 13 7 10,67 2 7 -0,33 42 47 26,33 195,590 9 22 22 22 6728

10 55 ŞAHİN KUTLU 5C 10 10 6,67 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 35 55 16,67 171,387 10 30 30 30 7805

11 82 MELEK YILDIRIM 5C 9 11 5,33 3 17 -2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 11 5,33 5 5 3,33 36 54 18,00 157,627 11 35 35 35 8427

12 81 MEHMETSALİ HFIRAT5C 7 13 2,67 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 3 7 0,67 32 58 12,67 156,907 12 36 36 36 8460

13 44 HASANBEKİR CANKESEN5C 8 12 4,00 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 6 2,00 33 57 14,00 153,293 13 40 40 40 8663

14 170 ZEYNEP ÇİÇEK 5C 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 31 59 11,33 152,440 14 42 42 42 8704

15 37 EZGİ ELAGÖZ 5C 9 11 5,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 33 57 14,00 146,213 15 44 44 44 9019

16 11126 REVAN ABBAS 5C 6 14 1,33 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 5 2,33 28 61 7,67 145,643 16 45 45 45 9048

17 128 NURSENA ÇELİK 5C 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 32 58 12,67 141,253 17 46 46 46 9266

18 54 HÜSEYİN GÜLLÜ 5C 7 13 2,67 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 32 58 12,67 141,253 17 46 46 46 9266

19 33 EMRECAN KARAKUŞ5C 7 13 2,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 4 6 2,00 34 56 15,33 134,760 19 51 51 51 9601

20 26 EDİBE BÜYÜK 5C 7 13 2,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 10 3,67 8 2 7,33 33 54 15,00 132,437 20 54 54 54 9726

21 1121 FATMA GANNUM 5C 6 14 1,33 6 14 1,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 27 62 6,33 127,713 21 56 56 56 9983

22 1119 DİME MÜBAREK 5C 8 12 4,00 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 29 61 8,67 125,080 22 57 57 57 10127

23 498 MUHAMMED AĞBALIK5C 7 13 2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 29 61 8,67 121,720 23 58 58 58 10308

24 1128 UMRAN İBRAHİM 5C 3 9 0,00 3 7 0,67 3 5 1,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 1 4 -0,33 18 39 5,00 110,580 24 66 66 66 10910

25 1123 MUSTAFA ELHACKASIM5C 1 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 3 0,00 99,900 25 77 77 77 11420

26 138 PINAR KASKA 5C 4 16 -1,33 5 13 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 9 -2,00 20 68 -2,67 98,527 26 81 81 81 11472

27 1161 MUHAMMET ELSÜLEMAN5C 6 14 1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 21 69 -2,00 97,347 27 82 82 82 11527

28 0 KUSAİ AFARA 5C 2 18 -4,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 22 68 -0,67 95,213 28 84 84 84 11607

29 1120 FATMA ALSATTUF 5C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 22 68 -0,67 93,507 29 85 85 85 11666

30 4 ALİOSMAN BOZASLAN5C 7 13 2,67 2 18 -4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 1 8 -1,67 24 65 2,33 92,563 30 86 86 86 11690

31 0 *A ÖK*GĞ 5C 5 15 0,00 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 6 2,00 23 67 0,67 87,747 31 89 89 89 11843

32 1127 SÜLEYME N ELJAZZAR5C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 69,707 32 94 94 94 12245



5Ç SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 4.SINAV 5.SINIF 98 98 98 12455

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Fen Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 7,61 8 11 4,29 6 4 4,49 6 4 4,60 9 10 6,08 6 4 4,64 45 41 31,50 225,704

Okul Ortalaması 8 11 4,17 5 14 0,38 5 5 2,84 4 6 1,79 7 13 2,44 4 6 1,56 31 55 13,08 147,964

SINIF: 5Ç

KATILIMLAR

1 45 * A N K    A 5Ç 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 22 68 -0,67 95,933 1 83 83 83 11581
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