
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 8.SINIF 71 477 477 12383

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,68 6 3 5,03 7 3 5,63 6 4 4,42 6 8 3,74 11 8 8,19 47 31 36,30 252,971

Okul Ortalaması 10 9 6,91 4 5 2,58 5 4 4,01 5 4 3,32 4 9 1,07 8 11 4,54 34 40 21,02 182,469

KATILIMLAR

1 274 MELİKE KANAT 8A 17 2 16,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 0 8,00 18 1 17,67 70 5 68,33 382,727 1 1 40 40 979

2 297 NURSELİN ÇAKAR 8B 13 7 10,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 6 3,00 14 6 12,00 57 23 49,33 284,370 1 2 160 160 4141

3 279 MUSTAFA BOZASLAN8C 11 6 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 6 5 4,33 15 4 13,67 52 24 44,00 280,540 1 3 166 166 4312

4 292 NESLİHN ELAGÖZ 8C 13 5 11,33 3 6 1,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 11 7 8,67 51 23 43,33 273,017 2 4 180 180 4642

5 713 DENİZ ÖZDEMİR 8C 14 6 12,00 5 5 3,33 9 0 9,00 7 3 6,00 8 10 4,67 10 8 7,33 53 32 42,33 265,753 3 5 193 193 4958

6 87 ALİ UÇAN 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 1 1,67 12 5 10,33 48 21 41,00 260,457 4 6 203 203 5191

7 220 İBRAHİM HA LİL ÇİÇEK8B 14 6 12,00 3 7 0,67 10 0 10,00 5 4 3,67 1 2 0,33 14 6 12,00 47 25 38,67 255,307 2 7 208 208 5450

8 90 EMİNE ELAGÖZ 8C 15 5 13,33 2 6 0,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 10 4,67 9 10 5,67 48 37 35,67 251,383 5 8 214 214 5645

9 920 ESMA KESER 8C 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 11 9 8,00 50 39 37,00 249,023 6 9 217 217 5754

10 106 SAFİYE YILMAZ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 1 0,67 13 7 10,67 45 21 38,00 246,307 2 10 221 221 5878

11 8 ZAHİDE ECE ÖZDEMİR8A 12 6 10,00 5 4 3,67 6 3 5,00 8 1 7,67 5 2 4,33 9 8 6,33 45 24 37,00 245,317 3 11 222 222 5914

12 104 FATMANUR KURT 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 7 1,67 12 8 9,33 49 31 38,67 244,687 7 12 226 226 5958

13 223 İDRİS YAVUZ 8B 8 10 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 6 4,00 13 7 10,67 48 31 37,67 242,423 3 13 229 229 6061

14 49 GÜLİZAR İKİER 8B 13 5 11,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 8 8 5,33 49 29 39,33 238,747 4 14 240 240 6263

15 276 SONGÜL YALÇIN 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 4 4,67 1 0 1,00 10 10 6,67 45 25 36,67 235,277 4 15 245 245 6425

16 13 İBRAHİM İNCE 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 3 2,00 11 9 8,00 44 32 33,33 234,047 8 16 248 248 6494

17 111 FİRDEVS KILIÇ 8A 14 5 12,33 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 9 10 5,67 45 27 36,00 232,683 5 17 251 251 6568

18 326 YAHYA EFE ULUKUŞ8B 9 11 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 9 -1,00 15 5 13,33 48 33 37,00 230,197 5 18 257 257 6695

19 177 RANA ALAMUİ 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 13 2,67 14 6 12,00 45 45 30,00 223,733 6 19 266 266 7000

20 545 HA VA YILDIRIM 8C 17 0 17,00 2 5 0,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 12 1,00 5 12 1,00 41 35 29,33 216,107 9 20 277 277 7360

21 188 HATİCE ÖZEN 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 13 1,67 7 13 2,67 46 43 31,67 210,050 10 21 288 288 7656

22 921 FATMA NUR TAŞ 8C 11 8 8,33 4 6 2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 9 11 5,33 7 13 2,67 41 47 25,33 209,097 11 22 291 291 7703

23 100 FATMA TAŞ 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 10 10 6,67 39 51 22,00 206,800 7 23 294 294 7804

24 203 GAMZE KARTAL 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 7 2,67 8 10 4,67 38 40 24,67 200,777 8 24 305 305 8080

25 142 GÜLMELİKE AKBULUT8A 6 4 4,67 4 3 3,00 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 12 6 10,00 33 28 23,67 194,833 9 25 316 316 8334

26 0 HEMRA ASLAN 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 12 4,00 42 34 30,67 193,913 6 26 319 319 8368

27 115 IRMAĞK AYDIN 8B 11 5 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 3 5,00 1 1 0,67 7 9 4,00 34 29 24,33 193,090 7 27 320 320 8401

28 200 HAYİRYE TAŞKIRAN8C 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 38 52 20,67 191,653 12 28 324 324 8468

29 91 EMİNENUR SEZER 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 16 -2,33 5 15 0,00 46 43 31,67 185,690 8 29 333 333 8691

30 72 CEMİLE ÖZER 8C 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 36 54 18,00 183,587 13 30 338 338 8775

31 307 SEMA NUR ÖZER 8A 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 18 -4,00 11 8 8,33 40 49 23,67 183,003 10 31 341 341 8799

32 161 ABDULLAH TEKİN 8B 8 7 5,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 0 0 0,00 0 0 0,00 11 9 8,00 26 26 17,33 179,723 9 32 343 343 8925

33 566 BEYZA ECE AYDIN 8C 10 8 7,33 2 6 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 34 51 17,00 178,883 14 33 346 346 8959

34 0 LEYLA OYMAK 8C 13 7 10,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 12 3,00 38 49 21,67 172,800 15 34 356 356 9199

35 265 MEHMET ELAGÖZ 8B 8 8 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 36 50 19,33 171,067 10 35 357 357 9270

36 575 GÜLLÜ PAMUK 8B 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 9 10 5,67 33 37 20,67 170,487 11 36 358 358 9290

37 533 SONGÜL BAYRAK 8C 11 6 9,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 6 11 2,33 34 44 19,33 170,047 16 37 360 360 9312

38 318 ŞABAN ASLAN 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 12 1,00 10 10 6,67 32 52 14,67 168,863 11 38 362 362 9360

39 521 ÖÖZCAN ŞAHİN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,67 163,533 12 39 370 370 9565

40 302 RABİA AKAR 8B 10 9 7,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 20,00 159,170 13 40 377 377 9720

41 277 MÜSLÜM ERBİL 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 33 57 14,00 157,547 14 41 379 379 9778

42 238 KÜBRA BİLGEN 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 32 47 16,33 150,950 15 42 384 384 9996

43 315 SERİN ÇİFTÇİ 8C 12 8 9,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 10,00 149,973 17 43 388 388 10032

44 1000 İZZET KARABACAK8A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 7 13 2,67 34 56 15,33 147,960 12 44 390 390 10103

45 532 ÖZĞENUR AKKOYUNLU8A 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 13 2,67 28 57 9,00 142,450 13 45 396 396 10282

46 193 ALİ      L ORHAN 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 141,000 14 46 399 399 10338

47 278 SEYİT FIRAT 8B 2 7 -0,33 3 2 2,33 4 5 2,33 1 1 0,67 3 2 2,33 4 4 2,67 17 21 10,00 138,160 16 47 402 402 10421

48 229 RAMAZAN KESKİN 8A 2 14 -2,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 3 5,00 3 12 -1,00 10 9 7,00 29 50 12,33 137,323 15 48 405 405 10444
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 8.SINIF 71 477 477 12383

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,68 6 3 5,03 7 3 5,63 6 4 4,42 6 8 3,74 11 8 8,19 47 31 36,30 252,971

Okul Ortalaması 10 9 6,91 4 5 2,58 5 4 4,01 5 4 3,32 4 9 1,07 8 11 4,54 34 40 21,02 182,469

KATILIMLAR

49 257 MEHMET CAN 8B 11 8 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 3 17 -2,67 25 38 12,33 137,010 17 49 406 406 10457

50 152 HAMİDE GÖĞÜŞ 8A 9 10 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 32 57 13,00 135,757 16 50 408 408 10487

51 497 MUSTAFA KARAMAN8A 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 30 60 10,00 131,187 17 51 409 409 10604

52 218 YAKUPMİRAÇ SONER8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 115,720 18 52 419 419 10954

53 75 CEYLAN ÇEVİK 8B 5 13 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 4 11 0,33 18 47 2,33 107,167 18 53 424 424 11108

54 224 İS*M KANAT 8B 2 15 -3,00 3 4 1,67 4 3 3,00 1 5 -0,67 6 5 4,33 2 13 -2,33 18 45 3,00 107,077 19 54 425 425 11110

55 190 HAVVA BİRBİLEN 8A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 66 1,00 106,930 19 55 426 426 11113

56 263 DOĞAN ÖZTÜRK 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 0 1 -0,33 2 18 -4,00 16 47 0,33 100,390 20 56 429 429 11223

57 267 MEHMET ELAGOZ 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 23 67 0,67 97,147 18 57 430 430 11270

58 89 MEHMET CAN ASLAN8B 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 14 -1,67 24 63 3,00 95,143 21 58 431 431 11295

59 284 MUSTAFA KESKİN 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 94,293 20 59 432 432 11309

60 30 ALİKEMAL SUTOPRAK8B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 21 69 -2,00 93,093 22 60 433 433 11319

61 254 AKİF SÖNMEZ 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 21 68 -1,67 89,603 21 61 436 436 11362

62 329 YUSUF BİLGEN 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 19 -5,33 6 14 1,33 21 69 -2,00 80,813 22 62 438 438 11446

63 65 BOZAN BİÇİMCİ 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 19 71 -4,67 59,693 23 63 441 441 11534

64 97 MUHAMMET ÖZTÜÜRK8C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 41 8 38,33 0,000

65 290 NACİYE KA *ÇALI 8A 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 39 8 36,33 0,000

66 0 NACİYE KARAÇALI 8A 2 1 1,67 16 4 14,67 18 5 16,33 0,000

67 53 AYŞE TURĞUT 8C 12 5 10,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 23 24 15,00 0,000

68 0 MUHAMMET ÖZ 8C 1 2 0,33 12 5 10,33 13 7 10,67 0,000

69 0 AYŞE TURĞU T 8C 6 11 2,33 6 12 2,00 12 23 4,33 0,000

70 41 *C  İ LL Ü 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 35 3,33 0,000

71 0 HTEİ Ü*L 8B 7 13 2,67 2 18 -4,00 9 31 -1,33 0,000
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 8.SINIF 71 477 477 12383

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,68 6 3 5,03 7 3 5,63 6 4 4,42 6 8 3,74 11 8 8,19 47 31 36,30 252,971

Okul Ortalaması 10 9 6,91 4 5 2,58 5 4 4,01 5 4 3,32 4 9 1,07 8 11 4,54 34 40 21,02 182,469

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 274 MELİKE KANAT 8A 17 2 16,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 0 8,00 18 1 17,67 70 5 68,33 382,727 1 1 40 40 979

2 106 SAFİYE YILMAZ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 1 0,67 13 7 10,67 45 21 38,00 246,307 2 10 221 221 5878

3 8 ZAHİDE ECE ÖZDEMİR8A 12 6 10,00 5 4 3,67 6 3 5,00 8 1 7,67 5 2 4,33 9 8 6,33 45 24 37,00 245,317 3 11 222 222 5914

4 276 SONGÜL YALÇIN 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 4 4,67 1 0 1,00 10 10 6,67 45 25 36,67 235,277 4 15 245 245 6425

5 111 FİRDEVS KILIÇ 8A 14 5 12,33 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 9 10 5,67 45 27 36,00 232,683 5 17 251 251 6568

6 177 RANA ALAMUİ 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 13 2,67 14 6 12,00 45 45 30,00 223,733 6 19 266 266 7000

7 100 FATMA TAŞ 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 10 10 6,67 39 51 22,00 206,800 7 23 294 294 7804

8 203 GAMZE KARTAL 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 7 2,67 8 10 4,67 38 40 24,67 200,777 8 24 305 305 8080

9 142 GÜLMELİKE AKBULUT8A 6 4 4,67 4 3 3,00 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 12 6 10,00 33 28 23,67 194,833 9 25 316 316 8334

10 307 SEMA NUR ÖZER 8A 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 18 -4,00 11 8 8,33 40 49 23,67 183,003 10 31 341 341 8799

11 318 ŞABAN ASLAN 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 12 1,00 10 10 6,67 32 52 14,67 168,863 11 38 362 362 9360

12 1000 İZZET KARABACAK8A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 7 13 2,67 34 56 15,33 147,960 12 44 390 390 10103

13 532 ÖZĞENUR AKKOYUNLU8A 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 13 2,67 28 57 9,00 142,450 13 45 396 396 10282

14 193 ALİ      L ORHAN 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 141,000 14 46 399 399 10338

15 229 RAMAZAN KESKİN 8A 2 14 -2,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 3 5,00 3 12 -1,00 10 9 7,00 29 50 12,33 137,323 15 48 405 405 10444

16 152 HAMİDE GÖĞÜŞ 8A 9 10 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 32 57 13,00 135,757 16 50 408 408 10487

17 497 MUSTAFA KARAMAN8A 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 30 60 10,00 131,187 17 51 409 409 10604

18 218 YAKUPMİRAÇ SONER8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 115,720 18 52 419 419 10954

19 190 HAVVA BİRBİLEN 8A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 66 1,00 106,930 19 55 426 426 11113

20 284 MUSTAFA KESKİN 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 94,293 20 59 432 432 11309

21 254 AKİF SÖNMEZ 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 21 68 -1,67 89,603 21 61 436 436 11362

22 329 YUSUF BİLGEN 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 19 -5,33 6 14 1,33 21 69 -2,00 80,813 22 62 438 438 11446

23 65 BOZAN BİÇİMCİ 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 19 71 -4,67 59,693 23 63 441 441 11534

24 290 NACİYE KA *ÇALI 8A 15 2 14,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 39 8 36,33 0,000

25 0 NACİYE KARAÇALI 8A 2 1 1,67 16 4 14,67 18 5 16,33 0,000

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 8.SINIF 71 477 477 12383

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,68 6 3 5,03 7 3 5,63 6 4 4,42 6 8 3,74 11 8 8,19 47 31 36,30 252,971

Okul Ortalaması 10 9 6,91 4 5 2,58 5 4 4,01 5 4 3,32 4 9 1,07 8 11 4,54 34 40 21,02 182,469

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 297 NURSELİN ÇAKAR 8B 13 7 10,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 6 3,00 14 6 12,00 57 23 49,33 284,370 1 2 160 160 4141

2 220 İBRAHİM HA LİL ÇİÇEK8B 14 6 12,00 3 7 0,67 10 0 10,00 5 4 3,67 1 2 0,33 14 6 12,00 47 25 38,67 255,307 2 7 208 208 5450

3 223 İDRİS YAVUZ 8B 8 10 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 6 4,00 13 7 10,67 48 31 37,67 242,423 3 13 229 229 6061

4 49 GÜLİZAR İKİER 8B 13 5 11,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 8 8 5,33 49 29 39,33 238,747 4 14 240 240 6263

5 326 YAHYA EFE ULUKUŞ8B 9 11 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 9 -1,00 15 5 13,33 48 33 37,00 230,197 5 18 257 257 6695

6 0 HEMRA ASLAN 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 12 4,00 42 34 30,67 193,913 6 26 319 319 8368

7 115 IRMAĞK AYDIN 8B 11 5 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 3 5,00 1 1 0,67 7 9 4,00 34 29 24,33 193,090 7 27 320 320 8401

8 91 EMİNENUR SEZER 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 16 -2,33 5 15 0,00 46 43 31,67 185,690 8 29 333 333 8691

9 161 ABDULLAH TEKİN 8B 8 7 5,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 0 0 0,00 0 0 0,00 11 9 8,00 26 26 17,33 179,723 9 32 343 343 8925

10 265 MEHMET ELAGÖZ 8B 8 8 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 36 50 19,33 171,067 10 35 357 357 9270

11 575 GÜLLÜ PAMUK 8B 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 9 10 5,67 33 37 20,67 170,487 11 36 358 358 9290

12 521 ÖÖZCAN ŞAHİN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,67 163,533 12 39 370 370 9565

13 302 RABİA AKAR 8B 10 9 7,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 20,00 159,170 13 40 377 377 9720

14 277 MÜSLÜM ERBİL 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 33 57 14,00 157,547 14 41 379 379 9778

15 238 KÜBRA BİLGEN 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 32 47 16,33 150,950 15 42 384 384 9996

16 278 SEYİT FIRAT 8B 2 7 -0,33 3 2 2,33 4 5 2,33 1 1 0,67 3 2 2,33 4 4 2,67 17 21 10,00 138,160 16 47 402 402 10421

17 257 MEHMET CAN 8B 11 8 8,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 3 17 -2,67 25 38 12,33 137,010 17 49 406 406 10457

18 75 CEYLAN ÇEVİK 8B 5 13 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 4 11 0,33 18 47 2,33 107,167 18 53 424 424 11108

19 224 İS*M KANAT 8B 2 15 -3,00 3 4 1,67 4 3 3,00 1 5 -0,67 6 5 4,33 2 13 -2,33 18 45 3,00 107,077 19 54 425 425 11110

20 263 DOĞAN ÖZTÜRK 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 0 1 -0,33 2 18 -4,00 16 47 0,33 100,390 20 56 429 429 11223

21 89 MEHMET CAN ASLAN8B 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 14 -1,67 24 63 3,00 95,143 21 58 431 431 11295

22 30 ALİKEMAL SUTOPRAK8B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 21 69 -2,00 93,093 22 60 433 433 11319

23 41 *C  İ LL Ü 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 35 3,33 0,000

24 0 HTEİ Ü*L 8B 7 13 2,67 2 18 -4,00 9 31 -1,33 0,000
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 8.SINIF 71 477 477 12383

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,68 6 3 5,03 7 3 5,63 6 4 4,42 6 8 3,74 11 8 8,19 47 31 36,30 252,971

Okul Ortalaması 10 9 6,91 4 5 2,58 5 4 4,01 5 4 3,32 4 9 1,07 8 11 4,54 34 40 21,02 182,469

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 279 MUSTAFA BOZASLAN8C 11 6 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 6 5 4,33 15 4 13,67 52 24 44,00 280,540 1 3 166 166 4312

2 292 NESLİHN ELAGÖZ 8C 13 5 11,33 3 6 1,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 11 7 8,67 51 23 43,33 273,017 2 4 180 180 4642

3 713 DENİZ ÖZDEMİR 8C 14 6 12,00 5 5 3,33 9 0 9,00 7 3 6,00 8 10 4,67 10 8 7,33 53 32 42,33 265,753 3 5 193 193 4958

4 87 ALİ UÇAN 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 1 1,67 12 5 10,33 48 21 41,00 260,457 4 6 203 203 5191

5 90 EMİNE ELAGÖZ 8C 15 5 13,33 2 6 0,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 10 4,67 9 10 5,67 48 37 35,67 251,383 5 8 214 214 5645

6 920 ESMA KESER 8C 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 11 9 8,00 50 39 37,00 249,023 6 9 217 217 5754

7 104 FATMANUR KURT 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 7 1,67 12 8 9,33 49 31 38,67 244,687 7 12 226 226 5958

8 13 İBRAHİM İNCE 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 3 2,00 11 9 8,00 44 32 33,33 234,047 8 16 248 248 6494

9 545 HA VA YILDIRIM 8C 17 0 17,00 2 5 0,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 12 1,00 5 12 1,00 41 35 29,33 216,107 9 20 277 277 7360

10 188 HATİCE ÖZEN 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 13 1,67 7 13 2,67 46 43 31,67 210,050 10 21 288 288 7656

11 921 FATMA NUR TAŞ 8C 11 8 8,33 4 6 2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 9 11 5,33 7 13 2,67 41 47 25,33 209,097 11 22 291 291 7703

12 200 HAYİRYE TAŞKIRAN8C 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 38 52 20,67 191,653 12 28 324 324 8468

13 72 CEMİLE ÖZER 8C 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 36 54 18,00 183,587 13 30 338 338 8775

14 566 BEYZA ECE AYDIN 8C 10 8 7,33 2 6 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 34 51 17,00 178,883 14 33 346 346 8959

15 0 LEYLA OYMAK 8C 13 7 10,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 12 3,00 38 49 21,67 172,800 15 34 356 356 9199

16 533 SONGÜL BAYRAK 8C 11 6 9,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 6 11 2,33 34 44 19,33 170,047 16 37 360 360 9312

17 315 SERİN ÇİFTÇİ 8C 12 8 9,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 10,00 149,973 17 43 388 388 10032

18 267 MEHMET ELAGOZ 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 23 67 0,67 97,147 18 57 430 430 11270

19 97 MUHAMMET ÖZTÜÜRK8C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 41 8 38,33 0,000

20 53 AYŞE TURĞUT 8C 12 5 10,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 23 24 15,00 0,000

21 0 MUHAMMET ÖZ 8C 1 2 0,33 12 5 10,33 13 7 10,67 0,000

22 0 AYŞE TURĞU T 8C 6 11 2,33 6 12 2,00 12 23 4,33 0,000
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