
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

KATILIMLAR

1 441 NEVA KURT 7B 18 2 17,33 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 20 0 20,00 10 0 10,00 84 6 82,00 470,707 1 1 5 5 90

2 291 HAMZA BOZASLAN7E 12 8 9,33 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 8 2 7,33 66 23 58,33 344,663 1 2 123 125 2830

3 438 MÜSLÜM KUTLU 7E 12 8 9,33 13 2 12,33 9 1 8,67 3 7 0,67 16 3 15,00 6 2 5,33 59 23 51,33 339,193 2 3 132 134 2994

4 131 ABDULLAH KILIÇ 7D 12 8 9,33 12 5 10,33 9 1 8,67 6 4 4,67 16 3 15,00 6 4 4,67 61 25 52,67 331,793 1 4 138 141 3259

5 472 SÜMEYYE GÜNGÖRMEZ7C 14 6 12,00 13 7 10,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 6 12,00 7 3 6,00 61 29 51,33 328,507 1 5 145 148 3372

6 57 ELİF ULUKUŞ 7A 16 4 14,67 11 4 9,67 9 1 8,67 3 7 0,67 13 7 10,67 8 2 7,33 60 25 51,67 328,183 1 6 147 150 3390

7 217 ÖZGENAZ UÇAN 7A 17 3 16,00 8 11 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 13 6 11,00 7 3 6,00 61 27 52,00 308,187 2 7 183 187 4057

8 94 MUHAMMETAL İASLAN7D 14 6 12,00 10 7 7,67 5 5 3,33 5 5 3,33 14 6 12,00 8 2 7,33 56 31 45,67 304,910 2 8 189 193 4173

9 121 MUSTAFA ASLAN 7D 14 6 12,00 10 7 7,67 9 1 8,67 3 7 0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 55 32 44,33 296,017 3 9 204 209 4480

10 467 SUDEGÜL TÜRKMEN7C 16 4 14,67 3 9 0,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 2 12,33 9 1 8,67 59 18 53,00 290,937 2 10 212 217 4687

11 666 BEKİR CAN YILDIRIM7D 16 4 14,67 9 9 6,00 9 0 9,00 5 4 3,67 9 7 6,67 6 4 4,67 54 28 44,67 281,867 4 11 224 229 5037

12 720 ZOZAN KAYAN 7B 13 7 10,67 10 8 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 10 7 7,67 9 1 8,67 53 32 42,33 276,590 2 12 233 238 5250

13 60 FURKAN ÜMÜT 7C 10 9 7,00 9 8 6,33 9 1 8,67 5 5 3,33 13 6 11,00 6 3 5,00 52 32 41,33 269,660 3 13 243 249 5526

14 439 NAZLICAN KANAT 7B 16 4 14,67 7 12 3,00 6 4 4,67 6 3 5,00 11 9 8,00 7 3 6,00 53 35 41,33 267,450 3 14 249 255 5618

15 938 ALİ KORKMAZ 7E 8 12 4,00 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 8 2 7,33 53 37 40,67 264,040 3 15 254 261 5774

16 420 MERYEM ERDOĞAN7C 12 8 9,33 8 10 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 10 5 8,33 10 0 10,00 53 30 43,00 263,610 4 16 256 263 5795

17 381 FERİDE KAYA 7B 9 11 5,33 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 14 6 12,00 4 5 2,33 51 38 38,33 263,603 4 17 257 264 5797

18 457 SELVİ DOĞAN 7B 14 6 12,00 11 7 8,67 6 4 4,67 2 3 1,00 5 7 2,67 9 1 8,67 47 28 37,67 260,047 5 18 267 274 5946

19 852 FATMAGÜL KALENDER7D 11 7 8,67 9 7 6,67 10 0 10,00 6 2 5,33 9 8 6,33 6 3 5,00 51 27 42,00 259,860 5 19 268 275 5959

20 541 ESRA GÜL 7E 8 12 4,00 12 7 9,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 6 4 4,67 49 40 35,67 259,530 4 20 269 276 5976

21 281 EMİNE ASLAN  7 13 2,67 12 8 9,33 8 1 7,67 6 4 4,67 12 8 9,33 6 4 4,67 51 38 38,33 258,447 1 21 273 280 6019

22 569 MELEK İKİER 7D 11 8 8,33 6 5 4,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 13 6 11,00 6 3 5,00 46 31 35,67 254,267 6 22 277 284 6181

23 400 HİDAYETT KILIÇ 7A 8 12 4,00 9 11 5,33 10 0 10,00 5 5 3,33 15 5 13,33 3 7 0,67 50 40 36,67 254,227 3 23 278 285 6187

24 114 TÜRKMEN LEYLA 7E 8 12 4,00 12 7 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 5 5 3,33 49 40 35,67 254,010 5 24 279 286 6198

25 32 CELAL ALTUN 7B 11 7 8,67 9 6 7,00 6 2 5,33 4 4 2,67 10 8 7,33 5 3 4,00 45 30 35,00 252,803 6 25 284 293 6264

26 344 ROJİN GÜMÜŞ  13 4 11,67 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 10 10 6,67 5 5 3,33 46 41 32,33 246,897 2 26 296 308 6515

27 939 MUHAMED ALHARON7E 3 17 -2,67 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 15 5 13,33 8 2 7,33 49 41 35,33 246,200 6 27 297 309 6542

28 345 SERHAT KUTLU  9 11 5,33 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 7 3 6,00 49 41 35,33 244,307 3 28 303 315 6629

29 119 MELİKENURR KILIÇPARLA7A 11 9 8,00 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 9 1 8,67 51 39 38,00 241,667 4 29 312 324 6749

30 837 NİSA NUR BAKIR 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 7 3 6,00 48 42 34,00 234,067 5 30 320 333 7092

31 360 DİDEM ASLAN 7E 7 13 2,67 14 6 12,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 44 46 28,67 233,227 7 31 325 338 7141

32 375 FATMA DURMAZ 7A 10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 12 8 9,33 4 6 2,00 47 43 32,67 228,227 6 32 338 351 7387

33 225 ELİF KİRAZ 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 14 6 12,00 6 4 4,67 46 44 31,33 228,213 7 33 339 352 7388

34 442 NİMET GÜL SOYAL  14 6 12,00 9 9 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 12 4,00 3 4 1,67 34 31 23,67 225,310 4 34 350 363 7516

35 712 BÜŞRA OK 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 11 9 8,00 5 5 3,33 46 44 31,33 223,307 8 35 356 369 7608

36 392 GÜLİZAR YILDIRIM 7C 11 8 8,33 10 10 6,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 6 4 4,67 43 45 28,00 216,107 5 36 373 386 7936

37 907 MERYEM ELMUHAMMED7A 6 14 1,33 8 12 4,00 7 3 6,00 3 7 0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 43 47 27,33 214,093 9 37 376 389 8032

38 504 YUSUF BOZKURT 7D 12 8 9,33 4 8 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 11 4,33 8 2 7,33 45 36 33,00 213,657 7 38 377 390 8051

39 358 BÜŞRANUR ÇERİ 7B 13 7 10,67 7 10 3,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 6 4 4,67 41 43 26,67 208,050 7 39 386 399 8311

40 414 MEHMETSAİT TÜRKMEN7E 13 7 10,67 6 14 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 3 7 0,67 44 46 28,67 206,640 8 40 388 402 8379

41 601 MUHAMMED DOĞAN7D 11 9 8,00 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 9 5,00 2 6 0,00 39 40 25,67 206,170 8 41 389 403 8401

42 951 İ HALİL KANAT 7B 5 12 1,00 8 8 5,33 7 2 6,33 5 4 3,67 9 7 6,67 6 2 5,33 40 35 28,33 206,163 8 42 390 404 8404

43 211 SAFANUR YAVUZ 7E 12 8 9,33 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 9 10 5,67 6 4 4,67 44 45 29,00 204,270 9 43 394 408 8505

44 51 ERİÇ İSA 7D 15 4 13,67 6 14 1,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 4 4,67 44 45 29,00 202,623 9 44 398 412 8589

45 264 YETER YILMAZ  10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 7 6 5,00 6 4 4,67 38 36 26,00 200,597 5 45 404 418 8689

46 185 * * BT    U 7D 14 6 12,00 5 12 1,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 4 4,67 43 44 28,33 199,590 10 46 406 420 8741

47 361 DİLARA KANAT 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 42 48 26,00 198,653 10 47 409 423 8793

48 982 RAMAZAN DEMİR 7A 7 13 2,67 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 40 50 23,33 198,373 11 48 410 424 8807

                                                 1 / 3



OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

KATILIMLAR

49 752 TUBA ÇİÇEK 7D 10 9 7,00 6 7 3,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 10 4,67 3 4 1,67 36 40 22,67 198,323 11 49 411 425 8810

50 964 ZELİHA KARAYÜREK 7 13 2,67 12 8 9,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 1 8,67 42 48 26,00 197,093 6 50 414 428 8869

51 371 EMİNE YÜCEL 7D 6 14 1,33 11 6 9,00 6 4 4,67 4 5 2,33 6 12 2,00 4 6 2,00 37 47 21,33 193,477 12 51 418 434 9024

52 411 EMİN BAYAR 7E 14 6 12,00 3 17 -2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 12 4,00 4 6 2,00 42 48 26,00 187,507 10 52 423 440 9307

53 174 RABİANUR ELAGÖ Z7A 8 11 4,33 6 11 2,33 7 3 6,00 3 6 1,00 9 10 5,67 3 7 0,67 36 48 20,00 182,110 12 53 435 452 9601

54 99 KAHRAMAN SOYDAN7B 9 11 5,33 5 13 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 6 4 4,67 40 48 24,00 179,487 9 54 439 456 9735

55 339 OSMAN DEMİR 7C 10 9 7,00 7 12 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 33 45 18,00 172,880 6 55 450 467 10091

56 0 BERAT KAYAN 7C 8 12 4,00 8 12 4,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 6 6 4,00 1 9 -2,00 31 51 14,00 170,867 7 56 455 472 10222

57 293 HAMZA KESKİN 7E 4 16 -1,33 7 13 2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 6 4 4,67 36 54 18,00 167,160 11 57 466 485 10393

58 352 AHMET DİRİER 7C 6 14 1,33 8 9 5,00 4 6 2,00 2 5 0,33 7 10 3,67 3 6 1,00 30 50 13,33 166,203 8 58 467 486 10435

59 137 ORHAN BOZKAYA 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 4 6 2,00 37 53 19,33 165,720 13 59 470 489 10462

60 300 HAMZA SÖNMEZ 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 37 53 19,33 165,413 10 60 471 490 10486

61 502 YUNUS EMRE ÖZER7D 7 13 2,67 10 10 6,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 12 0,00 4 6 2,00 30 56 11,33 161,067 13 61 475 495 10705

62 20 ABDUTKADİR MURAT7B 4 16 -1,33 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 33 57 14,00 158,760 11 62 478 498 10820

63 427 MURAT ÖZDEMİR 7C 7 13 2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 7 -0,33 31 58 11,67 158,550 9 63 479 499 10830

64 0 AHMET KADDUR 7D 7 13 2,67 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 34 56 15,33 158,267 14 64 480 500 10844

65 512 ZİIAN MURAT 7A 10 10 6,67 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 35 55 16,67 157,013 14 65 484 504 10916

66 407 MAHM T GÜLEÇ 7E 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 11 5,33 3 7 0,67 35 55 16,67 156,093 12 66 485 505 10952

67 282 F A T M A AYDOĞAN 9 11 5,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 11 9 8,00 3 7 0,67 31 59 11,33 155,307 7 67 486 508 10983

68 268 AZİZ HASAN KILIÇPARLA7D 10 8 7,33 6 10 2,67 5 4 3,67 2 6 0,00 2 12 -2,00 4 4 2,67 29 44 14,33 154,760 15 68 487 509 11010

69 475 ŞENAY KAYA 7C 10 10 6,67 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 31 59 11,33 152,920 10 69 491 513 11108

70 222 AYNUR AÇIKGÖZOĞL7B 3 17 -2,67 4 12 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 8 2 7,33 34 52 16,67 148,880 12 70 498 522 11322

71 444 NİSANUR KARAÇALI7D 5 12 1,00 2 10 -1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 8 6,33 3 1 2,67 29 41 15,33 148,580 16 71 500 525 11340

72 618 FEYTULLAH 7C 8 12 4,00 6 11 2,33 3 2 2,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 43 9,67 148,403 11 72 501 526 11354

73 953 RAZEN RAHİM 7B 8 12 4,00 7 13 2,67 4 5 2,33 4 6 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 31 58 11,67 146,420 13 73 503 528 11455

74 510 ZEYNEP KENDİRCİ 7B 6 14 1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 3 6 1,00 29 60 9,00 142,377 14 74 514 541 11683

75 348 SA *T AKAR 7C 5 15 0,00 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 30 60 10,00 142,027 12 75 516 543 11707

76 385 GAMZE GÜL KURT 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 35 55 16,67 141,587 13 76 519 546 11726

77 88 ADİLE ÇİFTÇİ 7D 5 14 0,33 4 14 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 30 55 11,67 141,250 17 77 520 547 11736

78 0 * LNİ ZI Y  I 7D 10 10 6,67 6 13 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 27 62 6,33 140,837 18 78 522 549 11759

79 342 ÖMER ÜDUL 7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 10 5,67 4 6 2,00 31 58 11,67 140,817 15 79 523 550 11760

80 288 HABEŞ ÇELİK 7B 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 30 60 10,00 140,560 15 80 525 552 11778

81 171 TÜLİN ADAK 7D 6 14 1,33 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 4 4,67 30 59 10,33 138,137 19 81 529 556 11928

82 426 SAMET GÖĞÜŞ 7A 8 12 4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 138,133 16 82 530 557 11929

83 141 NEDİM KARAKURT 7D 3 17 -2,67 6 10 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 11 3,33 3 7 0,67 29 55 10,67 135,820 20 83 534 562 12059

84 386 GAMZE NUR YASAVUL7A 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 31 59 11,33 134,520 17 84 535 564 12132

85 394 HASAN SÜREL 7D 6 14 1,33 4 9 1,00 5 3 4,00 3 6 1,00 2 1 1,67 3 6 1,00 23 39 10,00 133,223 21 85 541 570 12208

86 273 DEVRAN KANAT  7 13 2,67 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 130,827 8 86 544 574 12346

87 349 ABDULSAMET KESKİN7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 3 7 0,67 30 60 10,00 130,640 18 87 545 575 12351

88 22 RECEP IŞIK 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 1 9 -2,00 26 64 4,67 129,187 16 88 546 576 12429

89 484 UĞUR GÜIEÇ 7E 7 13 2,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 1 9 -2,00 29 61 8,67 129,133 13 89 547 577 12434

90 122 EREN YÜCEL 7C 9 11 5,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 14 0,33 2 8 -0,67 23 66 1,00 126,350 14 90 550 583 12580

91 800 İLAYDA SONAR 7A 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 32 58 12,67 124,813 19 91 551 584 12663

92 455 SEDEF SAVAŞ 7C 9 11 5,33 3 17 -2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 29 61 8,67 124,000 15 92 552 585 12697

93 952 RAME VEHİBE 7B 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 4 4,67 28 62 7,33 123,773 17 93 553 586 12708

94 236 F AM  Ö AT Y SNU   U7D 3 17 -2,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 24 66 2,00 123,720 22 94 554 587 12713

95 430 MUSTAFA TAŞ 7A 7 13 2,67 3 17 -2,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 3 3,00 29 58 9,67 123,583 20 95 555 588 12722

96 378 FATMA KASKA 7D 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 28 62 7,33 122,893 23 96 557 590 12754
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97 390 GÜL AN YORGANCI7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 27 53 9,33 122,713 24 97 558 591 12767

98 449 SALİH ASLAN 7C 3 8 0,33 4 8 1,33 4 6 2,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 3 1 2,67 19 32 8,33 120,490 16 98 564 597 12885

99 275 KÜBRA ÇAKIR 7D 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 2 0 2,00 24 58 4,67 118,240 25 99 568 602 12977

100 419 MERVE POLAT 7B 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 117,800 18 100 570 604 12996

101 801 MEHMET SONAR 7A 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 6 2,00 26 64 4,67 117,480 21 101 571 605 13012

102 398 HAZAL KIRMIZI 7C 8 12 4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 27 63 6,00 117,400 17 102 572 606 13024

103 399 HAZAL MENTEŞ 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 30 60 10,00 117,040 18 103 574 608 13043

104 415 MEHMETSALİ ÖZTÜRK7B 8 12 4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 7 -1,33 25 63 4,00 116,740 19 104 577 611 13068

105 158 LUAYD AGİL 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 25 65 3,33 116,347 22 105 579 613 13086

106 927 BURHAN AKARSU 7C 2 14 -2,67 2 14 -2,67 7 2 6,33 3 7 0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 26 53 8,33 116,067 19 106 580 614 13098

107 12 FAHRİ KAY AK  5 15 0,00 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 115,533 9 107 581 615 13124

108 189 HİBE İBRAHİM 7C 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 9 -2,00 23 67 0,67 111,840 20 108 589 623 13311

109 261 GANİ ÖZDEMİR  5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 24 66 2,00 111,213 10 109 590 624 13349

110 363 DİLARA TÜRKMEN 7B 8 11 4,33 6 13 1,67 8 2 7,33 0 9 -3,00 1 19 -5,33 2 8 -0,67 25 62 4,33 108,233 20 110 593 627 13477

111 350 ABUZER ELÇİ 7E 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 21 69 -2,00 107,907 14 111 594 628 13493

112 115 HU DE ELSÜLEY AN7C 5 12 1,00 6 13 1,67 5 4 3,67 2 6 0,00 2 14 -2,67 1 7 -1,33 21 56 2,33 104,307 21 112 603 637 13650

113 71 GİZEM GÜL ASLAN 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 3 7 0,67 26 64 4,67 99,800 23 113 609 643 13805

114 370 EMİNE KARTAL 7E 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 5 2,33 25 64 3,67 99,737 15 114 610 644 13807

115 35 AHMETBULUT TURKU T7B 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 22 68 -0,67 92,373 21 115 616 650 14062

116 332 MÜSIÜM KARAMAN7C 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 8 -1,67 21 68 -1,67 91,203 22 116 617 651 14086

117 125 MUSTAFA AYDIN 7C 2 18 -4,00 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 21 69 -2,00 89,640 23 117 618 652 14123

118 448 RUKİYE ERBİL 7D 4 16 -1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 18 -4,00 1 9 -2,00 20 69 -3,00 86,787 26 118 620 654 14186

119 424 MENES KURT 7A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 22 68 -0,67 78,493 24 119 626 660 14366

120 926 FATİH AKARSU 7A 4 16 -1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 21 69 -2,00 74,347 25 120 631 665 14438

121 388 GÖNÜL SEVİM 7B 4 16 -1,33 4 15 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 19 70 -4,33 73,757 22 121 633 667 14445

122 617 ABDULBAKİ DOĞAN7B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 22 68 -0,67 72,800 23 122 635 669 14465

123 0 FATMA YENİ* ĞDU 7B 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 19 71 -4,67 72,413 24 123 636 670 14469

124 333 MÜSLÜM KARAYILAN7A 4 16 -1,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 23 67 0,67 68,587 26 124 637 671 14502
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF:  

KATILIMLAR

1 281 EMİNE ASLAN  7 13 2,67 12 8 9,33 8 1 7,67 6 4 4,67 12 8 9,33 6 4 4,67 51 38 38,33 258,447 1 21 273 280 6019

2 344 ROJİN GÜMÜŞ  13 4 11,67 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 10 10 6,67 5 5 3,33 46 41 32,33 246,897 2 26 296 308 6515

3 345 SERHAT KUTLU  9 11 5,33 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 7 3 6,00 49 41 35,33 244,307 3 28 303 315 6629

4 442 NİMET GÜL SOYAL  14 6 12,00 9 9 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 12 4,00 3 4 1,67 34 31 23,67 225,310 4 34 350 363 7516

5 264 YETER YILMAZ  10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 7 6 5,00 6 4 4,67 38 36 26,00 200,597 5 45 404 418 8689

6 964 ZELİHA KARAYÜREK 7 13 2,67 12 8 9,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 1 8,67 42 48 26,00 197,093 6 50 414 428 8869

7 282 F A T M A AYDOĞAN 9 11 5,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 11 9 8,00 3 7 0,67 31 59 11,33 155,307 7 67 486 508 10983

8 273 DEVRAN KANAT  7 13 2,67 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 130,827 8 86 544 574 12346

9 12 FAHRİ KAY AK  5 15 0,00 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 27 63 6,00 115,533 9 107 581 615 13124

10 261 GANİ ÖZDEMİR  5 15 0,00 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 24 66 2,00 111,213 10 109 590 624 13349
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT DİN SOS FEN İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

700

0

100

200

300

400

500

600

Puan Ort.
Şube Okul İlçe İl Türkiye



7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 57 ELİF ULUKUŞ 7A 16 4 14,67 11 4 9,67 9 1 8,67 3 7 0,67 13 7 10,67 8 2 7,33 60 25 51,67 328,183 1 6 147 150 3390

2 217 ÖZGENAZ UÇAN 7A 17 3 16,00 8 11 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 13 6 11,00 7 3 6,00 61 27 52,00 308,187 2 7 183 187 4057

3 400 HİDAYETT KILIÇ 7A 8 12 4,00 9 11 5,33 10 0 10,00 5 5 3,33 15 5 13,33 3 7 0,67 50 40 36,67 254,227 3 23 278 285 6187

4 119 MELİKENURR KILIÇPARLA7A 11 9 8,00 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 9 1 8,67 51 39 38,00 241,667 4 29 312 324 6749

5 837 NİSA NUR BAKIR 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 7 3 6,00 48 42 34,00 234,067 5 30 320 333 7092

6 375 FATMA DURMAZ 7A 10 10 6,67 7 13 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 12 8 9,33 4 6 2,00 47 43 32,67 228,227 6 32 338 351 7387

7 225 ELİF KİRAZ 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 14 6 12,00 6 4 4,67 46 44 31,33 228,213 7 33 339 352 7388

8 712 BÜŞRA OK 7A 12 8 9,33 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 11 9 8,00 5 5 3,33 46 44 31,33 223,307 8 35 356 369 7608

9 907 MERYEM ELMUHAMMED7A 6 14 1,33 8 12 4,00 7 3 6,00 3 7 0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 43 47 27,33 214,093 9 37 376 389 8032

10 361 DİLARA KANAT 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 42 48 26,00 198,653 10 47 409 423 8793

11 982 RAMAZAN DEMİR 7A 7 13 2,67 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 3 7 0,67 40 50 23,33 198,373 11 48 410 424 8807

12 174 RABİANUR ELAGÖ Z7A 8 11 4,33 6 11 2,33 7 3 6,00 3 6 1,00 9 10 5,67 3 7 0,67 36 48 20,00 182,110 12 53 435 452 9601

13 137 ORHAN BOZKAYA 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 4 6 2,00 37 53 19,33 165,720 13 59 470 489 10462

14 512 ZİIAN MURAT 7A 10 10 6,67 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 35 55 16,67 157,013 14 65 484 504 10916

15 342 ÖMER ÜDUL 7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 10 5,67 4 6 2,00 31 58 11,67 140,817 15 79 523 550 11760

16 426 SAMET GÖĞÜŞ 7A 8 12 4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 138,133 16 82 530 557 11929

17 386 GAMZE NUR YASAVUL7A 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 31 59 11,33 134,520 17 84 535 564 12132

18 349 ABDULSAMET KESKİN7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 3 7 0,67 30 60 10,00 130,640 18 87 545 575 12351

19 800 İLAYDA SONAR 7A 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 32 58 12,67 124,813 19 91 551 584 12663

20 430 MUSTAFA TAŞ 7A 7 13 2,67 3 17 -2,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 3 3,00 29 58 9,67 123,583 20 95 555 588 12722

21 801 MEHMET SONAR 7A 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 6 2,00 26 64 4,67 117,480 21 101 571 605 13012

22 158 LUAYD AGİL 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 25 65 3,33 116,347 22 105 579 613 13086

23 71 GİZEM GÜL ASLAN 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 3 7 0,67 26 64 4,67 99,800 23 113 609 643 13805

24 424 MENES KURT 7A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 22 68 -0,67 78,493 24 119 626 660 14366

25 926 FATİH AKARSU 7A 4 16 -1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 21 69 -2,00 74,347 25 120 631 665 14438

26 333 MÜSLÜM KARAYILAN7A 4 16 -1,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 3 7 0,67 23 67 0,67 68,587 26 124 637 671 14502
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7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 441 NEVA KURT 7B 18 2 17,33 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 20 0 20,00 10 0 10,00 84 6 82,00 470,707 1 1 5 5 90

2 720 ZOZAN KAYAN 7B 13 7 10,67 10 8 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 10 7 7,67 9 1 8,67 53 32 42,33 276,590 2 12 233 238 5250

3 439 NAZLICAN KANAT 7B 16 4 14,67 7 12 3,00 6 4 4,67 6 3 5,00 11 9 8,00 7 3 6,00 53 35 41,33 267,450 3 14 249 255 5618

4 381 FERİDE KAYA 7B 9 11 5,33 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 14 6 12,00 4 5 2,33 51 38 38,33 263,603 4 17 257 264 5797

5 457 SELVİ DOĞAN 7B 14 6 12,00 11 7 8,67 6 4 4,67 2 3 1,00 5 7 2,67 9 1 8,67 47 28 37,67 260,047 5 18 267 274 5946

6 32 CELAL ALTUN 7B 11 7 8,67 9 6 7,00 6 2 5,33 4 4 2,67 10 8 7,33 5 3 4,00 45 30 35,00 252,803 6 25 284 293 6264

7 358 BÜŞRANUR ÇERİ 7B 13 7 10,67 7 10 3,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 6 4 4,67 41 43 26,67 208,050 7 39 386 399 8311

8 951 İ HALİL KANAT 7B 5 12 1,00 8 8 5,33 7 2 6,33 5 4 3,67 9 7 6,67 6 2 5,33 40 35 28,33 206,163 8 42 390 404 8404

9 99 KAHRAMAN SOYDAN7B 9 11 5,33 5 13 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 6 4 4,67 40 48 24,00 179,487 9 54 439 456 9735

10 300 HAMZA SÖNMEZ 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 37 53 19,33 165,413 10 60 471 490 10486

11 20 ABDUTKADİR MURAT7B 4 16 -1,33 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 5 3,33 33 57 14,00 158,760 11 62 478 498 10820

12 222 AYNUR AÇIKGÖZOĞL7B 3 17 -2,67 4 12 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 8 2 7,33 34 52 16,67 148,880 12 70 498 522 11322

13 953 RAZEN RAHİM 7B 8 12 4,00 7 13 2,67 4 5 2,33 4 6 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 31 58 11,67 146,420 13 73 503 528 11455

14 510 ZEYNEP KENDİRCİ 7B 6 14 1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 3 6 1,00 29 60 9,00 142,377 14 74 514 541 11683

15 288 HABEŞ ÇELİK 7B 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 30 60 10,00 140,560 15 80 525 552 11778

16 22 RECEP IŞIK 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 1 9 -2,00 26 64 4,67 129,187 16 88 546 576 12429

17 952 RAME VEHİBE 7B 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 4 4,67 28 62 7,33 123,773 17 93 553 586 12708

18 419 MERVE POLAT 7B 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 26 64 4,67 117,800 18 100 570 604 12996

19 415 MEHMETSALİ ÖZTÜRK7B 8 12 4,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 7 -1,33 25 63 4,00 116,740 19 104 577 611 13068

20 363 DİLARA TÜRKMEN 7B 8 11 4,33 6 13 1,67 8 2 7,33 0 9 -3,00 1 19 -5,33 2 8 -0,67 25 62 4,33 108,233 20 110 593 627 13477

21 35 AHMETBULUT TURKU T7B 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 22 68 -0,67 92,373 21 115 616 650 14062

22 388 GÖNÜL SEVİM 7B 4 16 -1,33 4 15 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 19 70 -4,33 73,757 22 121 633 667 14445

23 617 ABDULBAKİ DOĞAN7B 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 22 68 -0,67 72,800 23 122 635 669 14465

24 0 FATMA YENİ* ĞDU 7B 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 19 71 -4,67 72,413 24 123 636 670 14469
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7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 472 SÜMEYYE GÜNGÖRMEZ7C 14 6 12,00 13 7 10,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 6 12,00 7 3 6,00 61 29 51,33 328,507 1 5 145 148 3372

2 467 SUDEGÜL TÜRKMEN7C 16 4 14,67 3 9 0,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 2 12,33 9 1 8,67 59 18 53,00 290,937 2 10 212 217 4687

3 60 FURKAN ÜMÜT 7C 10 9 7,00 9 8 6,33 9 1 8,67 5 5 3,33 13 6 11,00 6 3 5,00 52 32 41,33 269,660 3 13 243 249 5526

4 420 MERYEM ERDOĞAN7C 12 8 9,33 8 10 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 10 5 8,33 10 0 10,00 53 30 43,00 263,610 4 16 256 263 5795

5 392 GÜLİZAR YILDIRIM 7C 11 8 8,33 10 10 6,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 6 4 4,67 43 45 28,00 216,107 5 36 373 386 7936

6 339 OSMAN DEMİR 7C 10 9 7,00 7 12 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 33 45 18,00 172,880 6 55 450 467 10091

7 0 BERAT KAYAN 7C 8 12 4,00 8 12 4,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 6 6 4,00 1 9 -2,00 31 51 14,00 170,867 7 56 455 472 10222

8 352 AHMET DİRİER 7C 6 14 1,33 8 9 5,00 4 6 2,00 2 5 0,33 7 10 3,67 3 6 1,00 30 50 13,33 166,203 8 58 467 486 10435

9 427 MURAT ÖZDEMİR 7C 7 13 2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 7 -0,33 31 58 11,67 158,550 9 63 479 499 10830

10 475 ŞENAY KAYA 7C 10 10 6,67 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 31 59 11,33 152,920 10 69 491 513 11108

11 618 FEYTULLAH 7C 8 12 4,00 6 11 2,33 3 2 2,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 43 9,67 148,403 11 72 501 526 11354

12 348 SA *T AKAR 7C 5 15 0,00 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 30 60 10,00 142,027 12 75 516 543 11707

13 385 GAMZE GÜL KURT 7C 9 11 5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 35 55 16,67 141,587 13 76 519 546 11726

14 122 EREN YÜCEL 7C 9 11 5,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 14 0,33 2 8 -0,67 23 66 1,00 126,350 14 90 550 583 12580

15 455 SEDEF SAVAŞ 7C 9 11 5,33 3 17 -2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 29 61 8,67 124,000 15 92 552 585 12697

16 449 SALİH ASLAN 7C 3 8 0,33 4 8 1,33 4 6 2,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 3 1 2,67 19 32 8,33 120,490 16 98 564 597 12885

17 398 HAZAL KIRMIZI 7C 8 12 4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 27 63 6,00 117,400 17 102 572 606 13024

18 399 HAZAL MENTEŞ 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 30 60 10,00 117,040 18 103 574 608 13043

19 927 BURHAN AKARSU 7C 2 14 -2,67 2 14 -2,67 7 2 6,33 3 7 0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 26 53 8,33 116,067 19 106 580 614 13098

20 189 HİBE İBRAHİM 7C 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 9 -2,00 23 67 0,67 111,840 20 108 589 623 13311

21 115 HU DE ELSÜLEY AN7C 5 12 1,00 6 13 1,67 5 4 3,67 2 6 0,00 2 14 -2,67 1 7 -1,33 21 56 2,33 104,307 21 112 603 637 13650

22 332 MÜSIÜM KARAMAN7C 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 8 -1,67 21 68 -1,67 91,203 22 116 617 651 14086

23 125 MUSTAFA AYDIN 7C 2 18 -4,00 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 21 69 -2,00 89,640 23 117 618 652 14123
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7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 131 ABDULLAH KILIÇ 7D 12 8 9,33 12 5 10,33 9 1 8,67 6 4 4,67 16 3 15,00 6 4 4,67 61 25 52,67 331,793 1 4 138 141 3259

2 94 MUHAMMETAL İASLAN7D 14 6 12,00 10 7 7,67 5 5 3,33 5 5 3,33 14 6 12,00 8 2 7,33 56 31 45,67 304,910 2 8 189 193 4173

3 121 MUSTAFA ASLAN 7D 14 6 12,00 10 7 7,67 9 1 8,67 3 7 0,67 13 7 10,67 6 4 4,67 55 32 44,33 296,017 3 9 204 209 4480

4 666 BEKİR CAN YILDIRIM7D 16 4 14,67 9 9 6,00 9 0 9,00 5 4 3,67 9 7 6,67 6 4 4,67 54 28 44,67 281,867 4 11 224 229 5037

5 852 FATMAGÜL KALENDER7D 11 7 8,67 9 7 6,67 10 0 10,00 6 2 5,33 9 8 6,33 6 3 5,00 51 27 42,00 259,860 5 19 268 275 5959

6 569 MELEK İKİER 7D 11 8 8,33 6 5 4,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 13 6 11,00 6 3 5,00 46 31 35,67 254,267 6 22 277 284 6181

7 504 YUSUF BOZKURT 7D 12 8 9,33 4 8 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 11 4,33 8 2 7,33 45 36 33,00 213,657 7 38 377 390 8051

8 601 MUHAMMED DOĞAN7D 11 9 8,00 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 9 5,00 2 6 0,00 39 40 25,67 206,170 8 41 389 403 8401

9 51 ERİÇ İSA 7D 15 4 13,67 6 14 1,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 4 4,67 44 45 29,00 202,623 9 44 398 412 8589

10 185 * * BT    U 7D 14 6 12,00 5 12 1,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 4 4,67 43 44 28,33 199,590 10 46 406 420 8741

11 752 TUBA ÇİÇEK 7D 10 9 7,00 6 7 3,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 10 4,67 3 4 1,67 36 40 22,67 198,323 11 49 411 425 8810

12 371 EMİNE YÜCEL 7D 6 14 1,33 11 6 9,00 6 4 4,67 4 5 2,33 6 12 2,00 4 6 2,00 37 47 21,33 193,477 12 51 418 434 9024

13 502 YUNUS EMRE ÖZER7D 7 13 2,67 10 10 6,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 12 0,00 4 6 2,00 30 56 11,33 161,067 13 61 475 495 10705

14 0 AHMET KADDUR 7D 7 13 2,67 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 34 56 15,33 158,267 14 64 480 500 10844

15 268 AZİZ HASAN KILIÇPARLA7D 10 8 7,33 6 10 2,67 5 4 3,67 2 6 0,00 2 12 -2,00 4 4 2,67 29 44 14,33 154,760 15 68 487 509 11010

16 444 NİSANUR KARAÇALI7D 5 12 1,00 2 10 -1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 8 6,33 3 1 2,67 29 41 15,33 148,580 16 71 500 525 11340

17 88 ADİLE ÇİFTÇİ 7D 5 14 0,33 4 14 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 30 55 11,67 141,250 17 77 520 547 11736

18 0 * LNİ ZI Y  I 7D 10 10 6,67 6 13 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 27 62 6,33 140,837 18 78 522 549 11759

19 171 TÜLİN ADAK 7D 6 14 1,33 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 4 4,67 30 59 10,33 138,137 19 81 529 556 11928

20 141 NEDİM KARAKURT 7D 3 17 -2,67 6 10 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 11 3,33 3 7 0,67 29 55 10,67 135,820 20 83 534 562 12059

21 394 HASAN SÜREL 7D 6 14 1,33 4 9 1,00 5 3 4,00 3 6 1,00 2 1 1,67 3 6 1,00 23 39 10,00 133,223 21 85 541 570 12208

22 236 F AM  Ö AT Y SNU   U7D 3 17 -2,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 24 66 2,00 123,720 22 94 554 587 12713

23 378 FATMA KASKA 7D 6 14 1,33 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 6 2,00 28 62 7,33 122,893 23 96 557 590 12754

24 390 GÜL AN YORGANCI7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 27 53 9,33 122,713 24 97 558 591 12767

25 275 KÜBRA ÇAKIR 7D 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 2 0 2,00 24 58 4,67 118,240 25 99 568 602 12977

26 448 RUKİYE ERBİL 7D 4 16 -1,33 7 13 2,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 18 -4,00 1 9 -2,00 20 69 -3,00 86,787 26 118 620 654 14186
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7E SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NİZİP Mustafa Özkaya Ortaokulu 3.SINAV 7.SINIF 124 638 672 14647

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,08 8 9 5,42 7 3 5,97 5 5 3,07 10 9 7,44 5 4 4,09 47 38 33,93 241,595

Okul Ortalaması 8 12 4,27 7 12 2,94 6 4 4,82 3 6 1,28 8 11 4,20 4 5 2,71 37 49 20,17 180,309

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 291 HAMZA BOZASLAN7E 12 8 9,33 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 8 2 7,33 66 23 58,33 344,663 1 2 123 125 2830

2 438 MÜSLÜM KUTLU 7E 12 8 9,33 13 2 12,33 9 1 8,67 3 7 0,67 16 3 15,00 6 2 5,33 59 23 51,33 339,193 2 3 132 134 2994

3 938 ALİ KORKMAZ 7E 8 12 4,00 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 8 2 7,33 53 37 40,67 264,040 3 15 254 261 5774

4 541 ESRA GÜL 7E 8 12 4,00 12 7 9,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 6 4 4,67 49 40 35,67 259,530 4 20 269 276 5976

5 114 TÜRKMEN LEYLA 7E 8 12 4,00 12 7 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 5 5 3,33 49 40 35,67 254,010 5 24 279 286 6198

6 939 MUHAMED ALHARON7E 3 17 -2,67 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 15 5 13,33 8 2 7,33 49 41 35,33 246,200 6 27 297 309 6542

7 360 DİDEM ASLAN 7E 7 13 2,67 14 6 12,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 44 46 28,67 233,227 7 31 325 338 7141

8 414 MEHMETSAİT TÜRKMEN7E 13 7 10,67 6 14 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 3 7 0,67 44 46 28,67 206,640 8 40 388 402 8379

9 211 SAFANUR YAVUZ 7E 12 8 9,33 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 9 10 5,67 6 4 4,67 44 45 29,00 204,270 9 43 394 408 8505

10 411 EMİN BAYAR 7E 14 6 12,00 3 17 -2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 12 4,00 4 6 2,00 42 48 26,00 187,507 10 52 423 440 9307

11 293 HAMZA KESKİN 7E 4 16 -1,33 7 13 2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 6 4 4,67 36 54 18,00 167,160 11 57 466 485 10393

12 407 MAHM T GÜLEÇ 7E 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 11 5,33 3 7 0,67 35 55 16,67 156,093 12 66 485 505 10952

13 484 UĞUR GÜIEÇ 7E 7 13 2,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 1 9 -2,00 29 61 8,67 129,133 13 89 547 577 12434

14 350 ABUZER ELÇİ 7E 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 21 69 -2,00 107,907 14 111 594 628 13493

15 370 EMİNE KARTAL 7E 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 5 2,33 25 64 3,67 99,737 15 114 610 644 13807
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